
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van TUŞBA abdulkadir geylani iho 7.Sınıf TG-3 12218 4207 791 47

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.23 7.76 7.64 5.46 3.66 4.24 5.60 3.44 4.46 5.33 2.70 4.43 6.58 7.59 4.05 6.59 9.43 3.44 39.79 34.58 28.26 209.140

İl Ortalaması 9.86 8.22 7.12 5.20 3.92 3.90 5.49 3.66 4.27 4.76 2.97 3.77 6.08 8.21 3.35 6.13 9.94 2.82 37.53 36.92 25.22 196.397
Okul Ortalaması 8.98 8.96 5.99 4.55 4.68 2.99 4.94 4.15 3.55 2.64 3.79 1.38 3.94 10.17 0.55 4.38 11.34 0.60 29.43 43.09 15.06 154.058

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 484 - NESRİN MARAL KIRAN 7 / C 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 4 5.67 9 9 6.00 59.00 19.00 52.67 302.474 2124 533 98 1
2 222 - HAVVANUR BALKIZ 7 / C 16 3 15.00 8 1 7.67 9 1 8.67 7 1 6.67 5 10 1.67 9 9 6.00 54.00 25.00 45.68 268.430 3015 784 147 2
3 240 - HÜSEYİN EHAD KOCAMAN 7 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 3 3.00 8 12 4.00 8 11 4.33 47.00 39.00 33.99 246.622 3699 1011 194 3
4 294 - YAHYA YALÇINKAYA 7 / C 14 6 12.00 5 4 3.67 4 5 2.33 4 2 3.33 6 10 2.67 9 8 6.33 42.00 35.00 30.33 238.267 4039 1125 217 4
5 248 - ÖMER YASİN DİKANLİ 7 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 3 3.00 6 10 2.67 8 11 4.33 42.00 40.00 28.67 221.007 4751 1364 252 5
6 265 - ELVAN DU R*Z 7 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 3 3.00 6 12 2.00 6 13 1.67 43.00 41.00 29.33 219.007 4836 1391 259 6
7 307 - MİHRİMASULTAN TEMİRÇİN 7 / B 16 4 14.67 4 5 2.33 5 0 5.00 0 0 0.00 4 8 1.33 5 9 2.00 34.00 26.00 25.33 217.526 4892 1412 267 7
8 167 - CANAN AĞAR 7 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 1 3.67 4 11 0.33 7 12 3.00 43.00 36.00 31.00 214.059 5036 1463 273 8
9 218 - DİLARA AĞAR 7 / C 14 5 12.33 5 3 4.00 4 3 3.00 1 2 0.33 4 6 2.00 6 10 2.67 34.00 29.00 24.33 211.600 5145 1508 282 9

10 309 - İLKNUR ÖZCAN 7 / C 8 6 6.00 3 2 2.33 5 3 4.00 4 0 4.00 6 6 4.00 8 8 5.33 34.00 25.00 25.66 206.148 5409 1606 309 10
11 228 - EBRAR SARAÇ 7 / B 14 5 12.33 5 5 3.33 4 1 3.67 0 0 0.00 5 9 2.00 5 10 1.67 33.00 30.00 23.00 205.185 5472 1626 317 11
12 301 - GÖZDE YALİ 7 / A 12 7 9.67 6 3 5.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 4 11 0.33 38.00 39.00 25.00 196.281 5886 1776 348 12
13 718 - ELİFNUR ÖZAY 7 / A 11 7 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 4 4 2.67 2 4 0.67 4 4 2.67 35.00 24.00 27.01 193.393 6029 1829 359 13
14 282 - DUA HASKAYA 7 / A 13 7 10.67 4 5 2.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 11 1.33 3 8 0.33 36.00 40.00 22.66 188.370 6267 1913 369 14
15 229 - ASYA ALTEN 7 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 4 -1.33 3 7 0.67 2 10 -1.33 34.00 32.00 23.34 184.978 6437 1992 384 15
16 0 - DAMLA AKMAN 7 / C 8 10 4.67 4 5 2.33 5 4 3.67 3 2 2.33 8 8 5.33 4 7 1.67 32.00 36.00 20.00 181.496 6617 2057 391 16
17 235 - AYŞAN BOZMAÇ 7 / C 9 10 5.67 8 2 7.33 0 0 0.00 5 2 4.33 2 7 -0.33 7 5 5.33 31.00 26.00 22.33 180.504 6661 2074 393 17
18 124 - AZRA MAYRO K 7 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 39.00 51.00 21.99 179.956 6705 2088 397 18
19 280 - ÜMÜMERYEM GÜNEY 7 / A 11 4 9.67 4 4 2.67 5 3 4.00 0 2 -0.67 2 5 0.33 4 8 1.33 26.00 26.00 17.33 176.030 6908 2161 408 19
20 325 - RAMAZAN BARAN 7 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 1 0 1.00 27.00 27.00 18.01 168.193 7293 2321 436 20
21 264 - ZEYNEP CAMUŞCUOĞLU 7 / C 10 6 8.00 6 1 5.67 3 3 2.00 1 0 1.00 0 3 -1.00 3 2 2.33 23.00 15.00 18.00 168.133 7322 2330 437 21
22 312 - BERAT ERSU 7 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 3 1.00 3 10 -0.33 2 10 -1.33 28.00 41.00 14.33 150.874 8266 2710 497 22
23 292 - BÜŞRA TALYAK 7 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 14 0.33 6 14 1.33 30.00 59.00 10.32 146.356 8586 2836 514 23
24 178 - SEYHAN ATAŞ 7 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 6 13 1.67 27.00 38.00 14.33 143.452 8734 2900 529 24
25 288 - NEVİN DURMAZ 7 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 9 11 5.33 4 15 -1.00 29.00 56.00 10.32 140.444 8924 2976 541 25
26 316 - HAMZA CAN MEYDAN 7 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 3 1.00 6 10 2.67 8 11 4.33 27.00 53.00 9.33 139.022 8970 2993 548 26
27 245 - MİRAÇ ILGAZ GÜLER 7 / B 4 11 0.33 3 6 1.00 7 3 6.00 2 2 1.33 8 12 4.00 5 15 0.00 29.00 49.00 12.66 138.000 9058 3025 556 27
28 318 - HAVVANUR ATEŞ 7 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 5 15 0.00 33.00 56.00 14.34 134.578 9251 3109 572 28
29 234 - BERFİN 7 / C 8 8 5.33 5 5 3.33 3 5 1.33 1 3 0.00 4 8 1.33 0 8 -2.67 21.00 37.00 8.65 130.548 9515 3208 585 29
30 207 - EDANUR ÇERMİK 7 / C 8 9 5.00 5 4 3.67 5 4 3.67 4 2 3.33 0 1 -0.33 1 13 -3.33 23.00 33.00 12.01 123.748 9851 3331 613 30
31 226 - HALİL CANBAZ 7 / C 11 9 8.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 1 19 -5.33 28.00 62.00 7.34 122.741 9912 3353 615 31
32 140 - MEIİKEKAKARATAŞ 7 / C 4 16 -1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.35 116.844 10241 3471 641 32
33 394 - ELİF KAZANA Z A 7 / B 5 11 1.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 0 3 -1.00 2 7 -0.33 3 3 2.00 13.00 33.00 2.00 116.296 10306 3494 645 33
34 600 - MUHAMMEDŞAN KARAKOÇ 7 / A 9 11 5.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 24.00 66.00 1.99 114.770 10404 3534 656 34
35 237 - ECRİN SARAÇ 7 / A 5 12 1.00 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 8 -1.67 5 13 0.67 23.00 41.00 9.33 113.822 10445 3549 659 35
36 236 - FATMANUR BOZMAÇ 7 / B 6 8 3.33 2 5 0.33 6 2 5.33 0 2 -0.67 1 7 -1.33 1 7 -1.33 16.00 31.00 5.66 111.363 10572 3591 668 36
37 220 - ROJİN MAYROK 7 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 27.00 62.00 6.34 110.904 10592 3603 670 37
38 711 - RABİA GÜRBÜZ 7 / B 5 15 0.00 4 5 2.33 4 6 2.00 0 4 -1.33 3 5 1.33 3 11 -0.67 19.00 46.00 3.66 108.356 10744 3661 679 38
39 305 - İLKNUR HALLAÇOĞLU 7 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 99.037 11184 3827 715 39
40 303 - DİNDARSSAYAN 7 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.66 99.022 11194 3831 717 40
41 350 - MURAT ÖZCAN 7 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 22.00 68.00 -0.67 93.052 11466 3930 740 41
42 225 - MUHAMMED KÖSEOĞLU 7 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 15 -2.00 2 18 -4.00 24.00 63.00 3.00 91.111 11531 3950 744 42
43 268 - ESHETTULLAH GÜLEÇ 7 / C 1 6 -1.00 3 3 2.00 4 5 2.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 0 7 -2.33 9.00 22.00 1.67 86.207 11688 4011 753 43
44 321 - MUHAMMET ALİ TEMUR 7 / A 3 10 -0.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 2 6 0.00 3 16 -2.33 3 15 -2.00 16.00 60.00 -3.99 73.378 11969 4106 774 44
45 302 - GÜVEN TUTĞAÇ 7 / A 0 0 0.00 6 3 5.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 16 -3.33 2 18 -4.00 18.00 49.00 1.67 69.896 12024 4131 779 45
46 145 - BERAT KÖSEOĞLU 7 / C 2 18 -4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.00 61.467 12126 4171 784 46
47 323 - ÖMER SALİH TUTĞAÇ 7 / A 2 18 -4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 18 -4.00 2 18 -4.00 18.00 72.00 -6.00 37.778 12212 4205 790 47


