
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van TUŞBA abdulkadir geylani iho 6.Sınıf TG-3 11729 4362 871 42

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.72 8.82 6.78 5.85 3.56 4.66 4.78 4.41 3.31 5.16 3.62 3.96 5.77 9.20 2.70 5.39 11.14 1.68 36.67 40.75 23.09 183.813

İl Ortalaması 9.30 9.40 6.16 5.53 3.94 4.22 4.72 4.65 3.17 4.47 4.18 3.08 5.38 9.82 2.11 5.09 11.70 1.20 34.50 43.69 19.94 171.626
Okul Ortalaması 6.36 12.60 2.16 4.02 5.48 2.20 3.52 5.98 1.53 3.00 5.98 1.01 4.93 12.48 0.77 5.05 12.90 0.75 26.88 55.40 8.41 128.795

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 508 - MUHAMMED ERÇİFTÇİ 6 / A 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 4 11.67 12 5 10.33 69.00 14.00 64.34 364.207 326 86 20 1
2 506 - SAMET GÜLER 6 / A 8 12 4.00 5 4 3.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 9 10 5.67 12 8 9.33 40.00 48.00 24.00 220.000 3275 922 174 2
3 544 - ASUMAN SÜMERTAŞ 6 / B 11 6 9.00 7 2 6.33 6 3 5.00 0 0 0.00 2 2 1.33 6 14 1.33 32.00 27.00 22.99 185.881 4886 1489 280 3
4 523 - BÜŞRA AKGÜN 6 / B 12 5 10.33 6 0 6.00 5 1 4.67 4 2 3.33 1 6 -1.00 1 4 -0.33 29.00 18.00 23.00 174.074 5519 1745 339 4
5 527 - EMİRHAN AĞAR 6 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 6 -1.00 9 8 6.33 33.00 40.00 19.66 172.059 5671 1811 351 5
6 514 - MUSTAFA KARATAŞ 6 / A 9 8 6.33 4 4 2.67 5 4 3.67 6 3 5.00 7 9 4.00 3 14 -1.67 34.00 42.00 20.00 168.119 5924 1925 376 6
7 557 - YUSUF MEYDAN 6 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 15 0.00 11 9 8.00 31.00 59.00 11.34 164.222 6146 2012 397 7
8 518 - EVİN TİMUROĞLU 6 / A 10 8 7.33 5 4 3.67 7 2 6.33 2 7 -0.33 6 14 1.33 4 15 -1.00 34.00 50.00 17.33 159.719 6465 2149 438 8
9 65800 - BÜNYAMİN AK 6 / A 10 10 6.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 28.00 62.00 7.34 158.296 6522 2176 443 9

10 515 - MELEK AĞAR 6 / A 7 9 4.00 4 4 2.67 1 7 -1.33 2 4 0.67 5 9 2.00 5 5 3.33 24.00 38.00 11.34 158.267 6542 2186 445 10
11 558 - NERGİZ BARAN 6 / B 11 7 8.67 6 3 5.00 5 5 3.33 2 4 0.67 2 9 -1.00 3 10 -0.33 29.00 38.00 16.34 156.830 6619 2217 457 11
12 522 - SERKAN GÜLÇIĞ 6 / A 5 13 0.67 5 4 3.67 4 5 2.33 1 8 -1.67 8 10 4.67 6 13 1.67 29.00 53.00 11.34 147.956 7196 2430 495 12
13 462 - SENEM AK 6 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 13 0.67 7 13 2.67 34.00 54.00 16.01 144.474 7415 2519 509 13
14 505 - ÖMER YALNIZAĞAÇ 6 / A 6 13 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 7 -1.33 6 14 1.33 7 12 3.00 26.00 60.00 6.00 135.556 8090 2808 561 14
15 677 - SAMET ÇİFTÇİ 6 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 12 0.00 3 5 1.33 24.00 50.00 7.33 134.548 8173 2848 574 15
16 500 - ARDA ÇELİK 6 / A 5 15 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 33.00 57.00 14.00 132.607 8286 2889 581 16
17 531 - ELİF GÜNEY 6 / B 5 15 0.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 7 13 2.67 32.00 58.00 12.66 130.622 8421 2943 595 17
18 5980 - ECRİN ASLANTAŞ 6 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 28.00 62.00 7.33 128.637 8575 3017 611 18
19 520 - CÖMERTALİ PULAT 6 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.00 126.681 8687 3064 622 19
20 547 - MEDİNE KAZAN 6 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 5 4 3.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 14 0.33 28.00 60.00 8.00 125.185 8778 3099 628 20
21 546 - RABİA YABAŞ 6 / B 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 124.696 8829 3130 634 21
22 52100 - FERHAT KARATAŞ 6 / A 7 13 2.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 14 1.33 1 15 -4.00 32.00 54.00 14.00 120.741 9105 3248 657 22
23 552 - ADEMELMAS 6 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 26.00 64.00 4.68 118.800 9214 3298 667 23
24 511 - HÜSEYİN ÖZCAN 6 / A 3 16 -2.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 27.00 62.00 6.33 110.844 9789 3508 705 24
25 509 - EMİRHAN DAĞDEMİR 6 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 108.919 9873 3550 710 25
26 553 - MUHAMEDÖÖZGÜLER 6 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 27.00 63.00 6.01 108.904 9883 3555 711 26
27 503 - EYÜPCAN ASLAN DOĞMUŞ 6 / A 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 26.00 64.00 4.66 106.859 10081 3646 733 27
28 507 - DURU HASKAYA 6 / A 8 11 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 3 5.00 4 16 -1.33 2 18 -4.00 27.00 61.00 6.67 105.437 10112 3664 736 28
29 535 - MUHAMMED EMİR GÜNDOĞAN 6 / B 4 16 -1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 4 13 -0.33 25.00 51.00 8.02 103.037 10255 3725 741 29
30 562 - RABİANUR EMEK 6 / A 2 16 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 13 -0.33 8 12 4.00 22.00 63.00 1.00 102.993 10261 3731 743 30
31 512 - MEDİNE ÖZCAN 6 / A 3 14 -1.67 4 4 2.67 5 4 3.67 0 8 -2.67 8 7 5.67 0 16 -5.33 20.00 53.00 2.34 97.556 10582 3874 772 31
32 532 - MUHAMMED ALİARSLAN 6 / B 4 15 -1.00 0 10 -3.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 20.00 68.00 -2.67 97.511 10591 3879 773 32
33 524 - ÖZCAN ÖZEN 6 / A 5 11 1.33 2 6 0.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 5 14 0.33 3 17 -2.67 19.00 61.00 -1.34 93.526 10799 3967 788 33
34 0 - ME*E* AYBAR 6 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 13 1.67 3 17 -2.67 19.00 70.00 -4.33 89.141 10998 4053 800 34
35 530 - BETÜL RANA ATEŞ 6 / B 4 13 -0.33 4 4 2.67 3 5 1.33 2 5 0.33 1 13 -3.33 4 11 0.33 18.00 51.00 1.00 86.681 11091 4097 807 35
36 610 - SİBEL DERELİ 6 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 21.00 69.00 -1.99 85.230 11116 4108 811 36
37 540 - MELEK TAŞÇI 6 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 85.170 11147 4119 815 37
38 676 - CERE BİN R 6 / B 2 18 -4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 6 -1.00 5 14 0.33 6 14 1.33 18.00 68.00 -4.67 82.681 11234 4156 824 38
39 567 - YUSUFCAN BİLEK 6 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 81.215 11284 4177 829 39
40 565 - EZEL AKMAN 6 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 4 -1.33 3 17 -2.67 5 15 0.00 16.00 68.00 -6.67 78.252 11353 4213 839 40
41 516 - HÜSEYİN GÜNDÜ Z 6 / A 4 14 -0.67 0 9 -3.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 2 14 -2.67 3 11 -0.67 14.00 62.00 -6.68 72.281 11464 4251 848 41
42 568 - ALİCAN GÜRBÜZ 6 / A 1 13 -3.33 6 4 4.67 3 4 1.67 1 9 -2.00 2 14 -2.67 2 11 -1.67 15.00 55.00 -3.33 60.978 11626 4322 863 42


