
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van TUŞBA abdulkadir geylani iho 5.Sınıf TG-3 11708 4339 830 29

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.65 6.62 5.44 6.26 3.35 5.14 5.71 3.78 4.45 4.59 4.59 3.06 5.54 7.60 3.00 4.39 8.17 1.67 34.14 34.11 22.77 199.597

İl Ortalaması 7.32 7.08 4.96 5.98 3.72 4.74 5.63 4.01 4.29 4.24 4.99 2.57 5.19 8.19 2.46 4.17 8.60 1.31 32.52 36.59 20.32 186.860
Okul Ortalaması 5.59 7.83 2.98 4.59 4.66 3.03 5.00 4.21 3.60 3.55 4.93 1.91 3.45 8.97 0.46 3.48 8.45 0.67 25.66 39.03 12.64 145.456

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 426 - BİLAL ASLANDOĞMUŞ 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 4 3.67 6 8 3.33 8 6 6.00 45.00 27.00 36.01 278.710 2099 568 126 1
2 430 - MEDİNE AK 5 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 8 4 6.67 4 10 0.67 47.00 22.00 39.68 270.482 2327 641 140 2
3 424 - TOPRAK PULAT 5 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 3 4.00 5 5 3.33 5 6 3.00 37.00 27.00 27.99 228.735 3846 1133 231 3
4 412 - YUSUF ERÇİFTÇİ 5 / A 7 6 5.00 7 2 6.33 6 3 5.00 5 5 3.33 8 4 6.67 4 10 0.67 37.00 30.00 27.00 219.598 4238 1286 265 4
5 413 - NERİMAN GÜCER 5 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 4 2.67 5 6 3.00 4 6 2.00 33.00 31.00 22.67 194.610 5483 1752 345 5
6 414 - ÜMMÜGÜLSÜM DAĞ 5 / A 7 7 4.67 6 3 5.00 8 1 7.67 6 3 5.00 1 7 -1.33 4 2 3.33 32.00 23.00 24.34 180.758 6194 2035 384 6
7 404 - GÜVEN ÖZTÜRKLER 5 / B 7 5 5.33 8 0 8.00 4 5 2.33 4 5 2.33 4 5 2.33 3 9 0.00 30.00 29.00 20.32 179.279 6266 2063 387 7
8 0 - BERAAT GENÇAY 5 / A 7 7 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 7 7 4.67 2 12 -2.00 28.00 44.00 13.34 165.755 7002 2375 447 8
9 416 - DAVUT MİKE 5 / B 7 8 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 10 0.67 4 10 0.67 32.00 41.00 18.34 163.949 7119 2420 457 9

10 461 - HAVVANUR ÇERMİK 5 / B 7 4 5.67 8 0 8.00 5 3 4.00 6 1 5.67 0 7 -2.33 2 2 1.33 28.00 17.00 22.34 163.827 7126 2424 458 10
11 804 - ŞAFAK ÖZEN 5 / A 5 6 3.00 5 3 4.00 2 5 0.33 3 4 1.67 6 6 4.00 3 10 -0.33 24.00 34.00 12.67 161.404 7263 2479 471 11
12 0 - FIRATAVAN 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 8 6 6.00 26.00 48.00 9.99 160.942 7291 2489 475 12
13 464 - TUĞBA VURMAZ 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 10 0.67 3 11 -0.67 32.00 41.00 18.34 146.051 8152 2843 533 13
14 429 - NİSA GÜNEY 5 / A 5 7 2.67 5 4 3.67 6 2 5.33 3 5 1.33 3 7 0.67 3 8 0.33 25.00 33.00 14.00 144.487 8259 2884 543 14
15 407 - GÜLER ÇELİK 5 / B 5 6 3.00 4 3 3.00 3 6 1.00 2 4 0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 19.00 31.00 8.67 138.523 8607 3014 565 15
16 427 - HÜMEYRANUR DAĞER 5 / B 5 9 2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 5 4 3.67 5 9 2.00 3 11 -0.67 25.00 45.00 10.00 135.814 8760 3083 583 16
17 425 - YUSUF İSA ÇINAR 5 / B 5 10 1.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 19.00 55.00 0.68 127.129 9273 3299 626 17
18 405 - OSMAN EREN HALLAÇ 5 / B 1 8 -1.67 3 3 2.00 4 2 3.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 17.00 33.00 5.99 117.109 9823 3533 675 18
19 471 - POYRAZ BAYAZAN 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 23.00 51.00 6.00 117.049 9824 3534 676 19
20 415 - EMİRHAN YANLIZAĞAÇ 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 10 0.67 21.00 53.00 3.33 113.850 9999 3608 693 20
21 402 - MUHAMMEDY SİNÖZGÜLER 5 / B 3 6 1.00 1 5 -0.67 5 2 4.33 2 4 0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 15.00 31.00 4.66 109.022 10206 3713 716 21
22 455 - DUYGU ÇELİK 5 / B 6 8 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 5 1.33 0 13 -4.33 3 9 0.00 23.00 44.00 8.33 105.921 10338 3758 724 22
23 428 - SAMET KINAV 5 / B 4 9 1.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 10 -0.33 19.00 51.00 2.00 100.658 10558 3853 745 23
24 422 - NİHAL BİNER 5 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 13 -2.33 4 10 0.67 15.00 49.00 -1.33 98.472 10652 3904 758 24
25 403 - HAVVA KARABEY 5 / A 4 6 2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 2 5 0.33 1 9 -2.00 2 10 -1.33 18.00 40.00 4.66 97.615 10683 3915 759 25
26 421 - MUHAMETCAN ALTUNDA* 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 10 0.67 21.00 53.00 3.34 96.788 10718 3925 761 26
27 409 - AYNUR KARATAŞ 5 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 1 11 -2.67 19.00 53.00 1.33 79.022 11264 4141 797 27
28 420 - GAMZE AYHAN 5 / B 2 13 -2.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 18.00 56.00 -0.66 64.427 11522 4258 817 28
29 418 - ASMİN MEYDAN 5 / B 1 12 -3.00 4 5 2.33 4 3 3.00 5 2 4.33 1 11 -2.67 1 7 -1.33 16.00 40.00 2.66 58.252 11583 4294 822 29


