
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -553 438 2683 32356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,78 6 3 4,75 6 3 5,30 5 3 3,40 7 7 4,77 10 7 7,46 45 30 34,46 306,540

Okul Ortalaması 9 9 6,55 5 5 3,04 5 5 3,36 2 4 0,54 4 9 0,63 8 9 4,82 32 40 18,94 258,070

KATILIMLAR

1 222 HAVVANUR BALKIZ 7C 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 8 7 5,67 13 5 11,33 61 19 54,66 373,332 1 1 31 396 7062
% 22

2 310 ZEYNEP KARATAŞ 7B 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 0 1 -0,33 7 13 2,67 11 9 8,00 53 28 43,67 338,723 1 2 69 687 10680
% 33

3 484 NESRİN KIRAN 7C 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 6 4,00 12 7 9,67 54 26 45,34 333,073 2 3 76 740 11373
% 35

4 294 YAHYA YALÇINKAYA 7C 14 4 12,67 5 4 3,67 7 2 6,33 3 3 2,00 9 8 6,33 10 7 7,67 48 28 38,67 329,543 3 4 84 785 11830
% 37

5 124 AZRA MAYROK 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 4 12 0,00 12 7 9,67 52 30 42,01 322,417 1 5 96 859 12695
% 39

6 228 EBRAR SARAÇ 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 2 8 -0,67 14 5 12,33 47 26 38,32 320,901 2 6 98 879 12907
% 40

7 265 ELVAN DURMAZ 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 7 2 6,33 2 2 1,33 6 8 3,33 10 8 7,33 47 28 37,65 317,599 4 7 108 923 13360
% 41

8 307 MİHRİMA TEMİRÇİN 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 3 7 0,67 14 5 12,33 46 27 36,99 314,979 3 8 115 956 13690
% 42

9 718 ELİFNUR ÖZAY 7A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 3 6 1,00 9 4 7,67 43 24 35,00 309,699 2 9 123 1005 14483
% 45

10 283 HAMZA GÜNDOĞAN 7C 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 4 0,67 10 9 7,00 41 23 33,33 300,423 5 10 143 1133 15838
% 49

11 280 ÜMÜMERVEM GÜNEY 7A 10 3 9,00 6 3 5,00 5 2 4,33 1 1 0,67 5 6 3,00 9 6 7,00 36 21 29,00 293,080 3 11 156 1225 16914
% 52

12 301 GÖZDE YALİ 7A 10 8 7,33 4 5 2,33 7 3 6,00 8 10 4,67 10 9 7,00 39 35 27,33 290,650 4 12 163 1265 17304
% 53

13 323 ÖMER SALİH TUTĞAÇ 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 5 10 1,67 12 6 10,00 38 43 23,67 285,538 5 13 179 1352 18119
% 56

14 167 CANAN AĞAR 7C 10 7 7,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 1 2 0,33 7 9 4,00 10 9 7,00 37 37 24,67 285,335 6 14 180 1356 18147
% 56

15 308 OSMAN MANZAK 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 13 7 10,67 9 11 5,33 41 49 24,67 283,662 4 15 186 1386 18383
% 57

16 220 ROJİN MAYROK 7C 14 6 12,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 41 49 24,66 282,751 7 16 189 1395 18511
% 57

17 218 DİLARA AĞAR 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 7 2 6,33 1 2 0,33 3 7 0,67 8 8 5,33 37 31 26,66 280,470 8 17 195 1428 18854
% 58

18 237 ECRİN SARAÇ 7A 12 7 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 0 2,00 10 10 6,67 34 27 25,01 278,868 6 18 201 1450 19095
% 59

19 282 DUA HASKAYA 7A 13 6 11,00 5 4 3,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 12 -3,00 10 9 7,00 38 42 24,01 274,673 7 19 212 1517 19775
% 61

20 216 MAURO ICARDİ 7B 11 9 8,00 7 2 6,33 3 5 1,33 10 7 7,67 31 23 23,33 274,236 5 20 213 1525 19842
% 61

21 245 MİRAÇ ILGA Z GÜLER 7B 10 7 7,67 8 1 7,67 3 5 1,33 1 0 1,00 1 8 -1,67 11 9 8,00 34 30 24,00 270,798 6 21 220 1572 20341
% 63

22 318 HAVVA UR ATEŞ 7A 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 11 9 8,00 36 46 20,66 266,581 8 22 231 1637 20962
% 65

23 316 HAMZA CAN MEYDAN 7C 7 9 4,00 3 7 0,67 3 5 1,33 6 5 4,33 9 6 7,00 28 32 17,33 263,106 9 23 237 1688 21459
% 66

24 267 ENES GÜLEÇ 7C 9 7 6,67 5 4 3,67 6 1 5,67 3 4 1,67 6 7 3,67 29 23 21,35 262,821 10 24 238 1691 21493
% 66

25 11800 AYŞEGÜL SATILMIŞ 7A 7 8 4,33 7 3 6,00 4 5 2,33 2 2 1,33 6 14 1,33 9 11 5,33 35 43 20,65 257,694 9 25 254 1777 22294
% 69

26 319 İLKNUR ÖZCAN 7C 7 6 5,00 4 3 3,00 7 2 6,33 0 1 -0,33 4 4 2,67 6 10 2,67 28 26 19,34 255,357 11 26 258 1802 22686
% 70

27 207 EDANUR ÇERMİK 7C 7 8 4,33 4 4 2,67 8 2 7,33 7 6 5,00 26 20 19,33 252,594 12 27 263 1842 23112
% 71

28 300 DİL EK CAN 7A 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 10 10 6,67 30 45 15,00 251,987 10 28 267 1851 23209
% 72

29 292 BÜŞRA TALYAK 7B 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 35 55 16,68 251,228 7 29 268 1861 23319
% 72

30 711 RABİA GÜRBÜZ 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 2 -0,67 2 6 0,00 8 11 4,33 28 41 14,32 250,691 8 30 270 1872 23403
% 72

31 234 BERFİN TUTĞAÇ 7C 8 9 5,00 3 5 1,33 2 6 0,00 1 2 0,33 1 6 -1,00 10 5 8,33 25 33 13,99 249,351 13 31 273 1896 23596
% 73

32 178 SEYHAN ATAŞ 7A 10 8 7,33 3 6 1,00 7 3 6,00 1 0 1,00 6 14 1,33 27 31 16,66 246,712 11 32 280 1936 24036
% 74

33 299 KEREM AKTÜRKOĞLU 7B 10 9 7,00 5 3 4,00 6 1 5,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 33 51 16,00 241,600 9 33 300 2028 24784
% 77
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -553 438 2683 32356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,78 6 3 4,75 6 3 5,30 5 3 3,40 7 7 4,77 10 7 7,46 45 30 34,46 306,540

Okul Ortalaması 9 9 6,55 5 5 3,04 5 5 3,36 2 4 0,54 4 9 0,63 8 9 4,82 32 40 18,94 258,070

KATILIMLAR

34 305 İLKNUR HALLAÇOĞLU 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 32 58 12,66 240,211 14 34 304 2051 24981
% 77

35 231 DAMLA AKMAN 7C 7 6 5,00 3 3 2,00 3 3 2,00 1 0 1,00 4 2 3,33 3 9 0,00 21 23 13,33 239,307 15 35 307 2061 25099
% 78

36 236 FATMANUR BOZMAÇ 7B 9 8 6,33 4 2 3,33 3 7 0,67 1 2 0,33 1 4 -0,33 5 7 2,67 23 30 13,00 239,191 10 36 308 2064 25120
% 78

37 288 NEVİN DURMAZ 7B 5 14 0,33 6 3 5,00 2 6 0,00 4 6 2,00 10 10 6,67 27 39 14,00 235,046 11 37 313 2117 25729
% 80

38 140 MEIİKE KARATAŞ 7C 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 28 62 7,33 230,793 16 38 323 2179 26292
% 81

39 247 OKAN GÖKDOĞAN 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 29 61 8,68 226,408 12 39 335 2234 26891
% 83

40 633 BARAN TAŞCI 7C 7 9 4,00 2 3 1,00 6 2 5,33 0 8 -2,67 5 5 3,33 20 27 10,99 226,357 17 40 336 2236 26900
% 83

41 168 VOLKAN AK 7C 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 62 7,33 222,622 18 41 344 2283 27397
% 85

42 312 BERAT ERSU 7B 8 5 6,33 3 4 1,67 5 5 3,33 1 2 0,33 2 12 -2,00 4 14 -0,67 23 42 8,99 220,643 13 42 350 2300 27676
% 86

43 195 YASİN ATAŞ 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 6,00 217,640 19 43 362 2335 28052
% 87

44 261 ABUBAKAR EKİNCİ 7B 8 9 5,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 15 -2,00 5 15 0,00 26 59 6,33 213,494 14 44 372 2376 28615
% 88

45 134 BERAT KARTAL 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 27 63 5,99 212,929 15 45 375 2386 28693
% 89

46 0 MUHAMMEDA TUTĞAÇ7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 27 63 6,00 211,993 16 46 378 2401 28802
% 89

47 232 ENES ERÇİFTÇİ 7A 5 12 1,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 16 -4,33 9 7 6,67 22 57 3,00 207,578 12 47 388 2447 29369
% 91

48 321 MUHAMMET A Lİ TEMUR7A 6 10 2,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 22 62 1,34 203,823 13 48 397 2497 29826
% 92

49 394 ELİF KAZAN 7B 4 9 1,00 1 4 -0,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 1 3 0,00 4 10 0,67 14 35 2,34 203,335 17 49 398 2503 29880
% 92

50 110 EMRECAN ÇERMİK  6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 13 37 0,67 199,915 1 50 404 2533 30274
% 94

51 278 ÇINAR ŞİŞGİN 7B 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 191,823 18 51 414 2587 31039
% 96

52 0 DİNDAR SAYAN 7A 2 17 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 16 -3,33 1 10 -2,33 16 62 -4,66 162,938 14 52 431 2667 32133
% 99

53 229 ASYA ALTEN  3 17 -2,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 1 7 -1,33 2 11 -1,67 7 54 -11,00161,279 2 53 432 2668 32150
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -553 438 2683 32356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,78 6 3 4,75 6 3 5,30 5 3 3,40 7 7 4,77 10 7 7,46 45 30 34,46 306,540

Okul Ortalaması 9 9 6,55 5 5 3,04 5 5 3,36 2 4 0,54 4 9 0,63 8 9 4,82 32 40 18,94 258,070

SINIF:  

KATILIMLAR

1 110 EMRECAN ÇERMİK  6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 13 37 0,67 199,915 1 50 404 2533 30274
% 94

2 229 ASYA ALTEN  3 17 -2,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 1 7 -1,33 2 11 -1,67 7 54 -11,00161,279 2 53 432 2668 32150
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -553 438 2683 32356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,78 6 3 4,75 6 3 5,30 5 3 3,40 7 7 4,77 10 7 7,46 45 30 34,46 306,540

Okul Ortalaması 9 9 6,55 5 5 3,04 5 5 3,36 2 4 0,54 4 9 0,63 8 9 4,82 32 40 18,94 258,070

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 124 AZRA MAYROK 7A 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 4 1,67 4 12 0,00 12 7 9,67 52 30 42,01 322,417 1 5 96 859 12695
% 39

2 718 ELİFNUR ÖZAY 7A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 3 6 1,00 9 4 7,67 43 24 35,00 309,699 2 9 123 1005 14483
% 45

3 280 ÜMÜMERVEM GÜNEY 7A 10 3 9,00 6 3 5,00 5 2 4,33 1 1 0,67 5 6 3,00 9 6 7,00 36 21 29,00 293,080 3 11 156 1225 16914
% 52

4 301 GÖZDE YALİ 7A 10 8 7,33 4 5 2,33 7 3 6,00 8 10 4,67 10 9 7,00 39 35 27,33 290,650 4 12 163 1265 17304
% 53

5 323 ÖMER SALİH TUTĞAÇ 7A 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 5 10 1,67 12 6 10,00 38 43 23,67 285,538 5 13 179 1352 18119
% 56

6 237 ECRİN SARAÇ 7A 12 7 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 0 2,00 10 10 6,67 34 27 25,01 278,868 6 18 201 1450 19095
% 59

7 282 DUA HASKAYA 7A 13 6 11,00 5 4 3,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 12 -3,00 10 9 7,00 38 42 24,01 274,673 7 19 212 1517 19775
% 61

8 318 HAVVA UR ATEŞ 7A 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 9 1,00 11 9 8,00 36 46 20,66 266,581 8 22 231 1637 20962
% 65

9 11800 AYŞEGÜL SATILMIŞ 7A 7 8 4,33 7 3 6,00 4 5 2,33 2 2 1,33 6 14 1,33 9 11 5,33 35 43 20,65 257,694 9 25 254 1777 22294
% 69

10 300 DİL EK CAN 7A 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 10 10 6,67 30 45 15,00 251,987 10 28 267 1851 23209
% 72

11 178 SEYHAN ATAŞ 7A 10 8 7,33 3 6 1,00 7 3 6,00 1 0 1,00 6 14 1,33 27 31 16,66 246,712 11 32 280 1936 24036
% 74

12 232 ENES ERÇİFTÇİ 7A 5 12 1,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 16 -4,33 9 7 6,67 22 57 3,00 207,578 12 47 388 2447 29369
% 91

13 321 MUHAMMET A Lİ TEMUR7A 6 10 2,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 22 62 1,34 203,823 13 48 397 2497 29826
% 92

14 0 DİNDAR SAYAN 7A 2 17 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 16 -3,33 1 10 -2,33 16 62 -4,66 162,938 14 52 431 2667 32133
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -553 438 2683 32356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,78 6 3 4,75 6 3 5,30 5 3 3,40 7 7 4,77 10 7 7,46 45 30 34,46 306,540

Okul Ortalaması 9 9 6,55 5 5 3,04 5 5 3,36 2 4 0,54 4 9 0,63 8 9 4,82 32 40 18,94 258,070

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 310 ZEYNEP KARATAŞ 7B 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 0 1 -0,33 7 13 2,67 11 9 8,00 53 28 43,67 338,723 1 2 69 687 10680
% 33

2 228 EBRAR SARAÇ 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 2 8 -0,67 14 5 12,33 47 26 38,32 320,901 2 6 98 879 12907
% 40

3 307 MİHRİMA TEMİRÇİN 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 3 7 0,67 14 5 12,33 46 27 36,99 314,979 3 8 115 956 13690
% 42

4 308 OSMAN MANZAK 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 13 7 10,67 9 11 5,33 41 49 24,67 283,662 4 15 186 1386 18383
% 57

5 216 MAURO ICARDİ 7B 11 9 8,00 7 2 6,33 3 5 1,33 10 7 7,67 31 23 23,33 274,236 5 20 213 1525 19842
% 61

6 245 MİRAÇ ILGA Z GÜLER 7B 10 7 7,67 8 1 7,67 3 5 1,33 1 0 1,00 1 8 -1,67 11 9 8,00 34 30 24,00 270,798 6 21 220 1572 20341
% 63

7 292 BÜŞRA TALYAK 7B 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 35 55 16,68 251,228 7 29 268 1861 23319
% 72

8 711 RABİA GÜRBÜZ 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 2 -0,67 2 6 0,00 8 11 4,33 28 41 14,32 250,691 8 30 270 1872 23403
% 72

9 299 KEREM AKTÜRKOĞLU 7B 10 9 7,00 5 3 4,00 6 1 5,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 33 51 16,00 241,600 9 33 300 2028 24784
% 77

10 236 FATMANUR BOZMAÇ 7B 9 8 6,33 4 2 3,33 3 7 0,67 1 2 0,33 1 4 -0,33 5 7 2,67 23 30 13,00 239,191 10 36 308 2064 25120
% 78

11 288 NEVİN DURMAZ 7B 5 14 0,33 6 3 5,00 2 6 0,00 4 6 2,00 10 10 6,67 27 39 14,00 235,046 11 37 313 2117 25729
% 80

12 247 OKAN GÖKDOĞAN 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 29 61 8,68 226,408 12 39 335 2234 26891
% 83

13 312 BERAT ERSU 7B 8 5 6,33 3 4 1,67 5 5 3,33 1 2 0,33 2 12 -2,00 4 14 -0,67 23 42 8,99 220,643 13 42 350 2300 27676
% 86

14 261 ABUBAKAR EKİNCİ 7B 8 9 5,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 15 -2,00 5 15 0,00 26 59 6,33 213,494 14 44 372 2376 28615
% 88

15 134 BERAT KARTAL 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 27 63 5,99 212,929 15 45 375 2386 28693
% 89

16 0 MUHAMMEDA TUTĞAÇ7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 27 63 6,00 211,993 16 46 378 2401 28802
% 89

17 394 ELİF KAZAN 7B 4 9 1,00 1 4 -0,33 3 5 1,33 1 4 -0,33 1 3 0,00 4 10 0,67 14 35 2,34 203,335 17 49 398 2503 29880
% 92

18 278 ÇINAR ŞİŞGİN 7B 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 191,823 18 51 414 2587 31039
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -553 438 2683 32356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,78 6 3 4,75 6 3 5,30 5 3 3,40 7 7 4,77 10 7 7,46 45 30 34,46 306,540

Okul Ortalaması 9 9 6,55 5 5 3,04 5 5 3,36 2 4 0,54 4 9 0,63 8 9 4,82 32 40 18,94 258,070

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 222 HAVVANUR BALKIZ 7C 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 8 7 5,67 13 5 11,33 61 19 54,66 373,332 1 1 31 396 7062
% 22

2 484 NESRİN KIRAN 7C 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 6 4,00 12 7 9,67 54 26 45,34 333,073 2 3 76 740 11373
% 35

3 294 YAHYA YALÇINKAYA 7C 14 4 12,67 5 4 3,67 7 2 6,33 3 3 2,00 9 8 6,33 10 7 7,67 48 28 38,67 329,543 3 4 84 785 11830
% 37

4 265 ELVAN DURMAZ 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 7 2 6,33 2 2 1,33 6 8 3,33 10 8 7,33 47 28 37,65 317,599 4 7 108 923 13360
% 41

5 283 HAMZA GÜNDOĞAN 7C 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 4 0,67 10 9 7,00 41 23 33,33 300,423 5 10 143 1133 15838
% 49

6 167 CANAN AĞAR 7C 10 7 7,67 2 7 -0,33 7 3 6,00 1 2 0,33 7 9 4,00 10 9 7,00 37 37 24,67 285,335 6 14 180 1356 18147
% 56

7 220 ROJİN MAYROK 7C 14 6 12,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 41 49 24,66 282,751 7 16 189 1395 18511
% 57

8 218 DİLARA AĞAR 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 7 2 6,33 1 2 0,33 3 7 0,67 8 8 5,33 37 31 26,66 280,470 8 17 195 1428 18854
% 58

9 316 HAMZA CAN MEYDAN 7C 7 9 4,00 3 7 0,67 3 5 1,33 6 5 4,33 9 6 7,00 28 32 17,33 263,106 9 23 237 1688 21459
% 66

10 267 ENES GÜLEÇ 7C 9 7 6,67 5 4 3,67 6 1 5,67 3 4 1,67 6 7 3,67 29 23 21,35 262,821 10 24 238 1691 21493
% 66

11 319 İLKNUR ÖZCAN 7C 7 6 5,00 4 3 3,00 7 2 6,33 0 1 -0,33 4 4 2,67 6 10 2,67 28 26 19,34 255,357 11 26 258 1802 22686
% 70

12 207 EDANUR ÇERMİK 7C 7 8 4,33 4 4 2,67 8 2 7,33 7 6 5,00 26 20 19,33 252,594 12 27 263 1842 23112
% 71

13 234 BERFİN TUTĞAÇ 7C 8 9 5,00 3 5 1,33 2 6 0,00 1 2 0,33 1 6 -1,00 10 5 8,33 25 33 13,99 249,351 13 31 273 1896 23596
% 73

14 305 İLKNUR HALLAÇOĞLU 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 32 58 12,66 240,211 14 34 304 2051 24981
% 77

15 231 DAMLA AKMAN 7C 7 6 5,00 3 3 2,00 3 3 2,00 1 0 1,00 4 2 3,33 3 9 0,00 21 23 13,33 239,307 15 35 307 2061 25099
% 78

16 140 MEIİKE KARATAŞ 7C 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 28 62 7,33 230,793 16 38 323 2179 26292
% 81

17 633 BARAN TAŞCI 7C 7 9 4,00 2 3 1,00 6 2 5,33 0 8 -2,67 5 5 3,33 20 27 10,99 226,357 17 40 336 2236 26900
% 83

18 168 VOLKAN AK 7C 12 8 9,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 28 62 7,33 222,622 18 41 344 2283 27397
% 85

19 195 YASİN ATAŞ 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 6,00 217,640 19 43 362 2335 28052
% 87
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -5 53 438 2683 32356

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,05 6,83 8,78 5,85 3,32 4,75 6,25 2,86 5,30 4,51 3,33 3,40 7,06 6,87 4,77 9,85 7,17 7,46 44,57 30,38 34,46 306,540

İl Ortalaması 10,44 7,23 8,03 5,42 3,63 4,21 6,17 2,93 5,20 3,86 3,50 2,70 6,64 7,33 4,20 9,19 7,66 6,64 41,72 32,28 30,98 295,220

İlçe Ortalaması 9,67 8,27 6,92 4,95 4,17 3,56 5,96 3,35 4,84 3,19 4,01 1,85 5,59 8,66 2,70 8,49 8,73 5,58 37,85 37,19 25,45 275,030

Okul Ortalaması 9,47 8,77 6,55 4,58 4,62 3,04 4,87 4,51 3,36 1,81 3,81 0,54 3,58 8,87 0,63 7,96 9,42 4,82 32,27 40,00 18,94 258,070

KATILIMLAR

1
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

7C 19 10,42 7,42 7,95 4,74 4,26 3,32 5,32 3,79 4,05 1,79 2,84 0,84 4,32 8,16 1,60 8,05 8,79 5,12 34,64 35,26 22,88 271,720

2
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

7A 14 9,43 8,64 6,55 4,93 4,64 3,38 5,21 4,43 3,74 1,79 4,43 0,31 3,14 9,50 -0,02 8,93 8,93 5,95 33,43 40,57 19,91 260,870

3
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

7B 18 9,06 9,56 5,87 4,50 4,56 2,98 4,44 4,94 2,80 2,00 4,28 0,57 3,50 9,72 0,26 7,89 10,89 4,26 31,39 43,95 16,74 250,090

4
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

 2 4,50 15,50 -0,67 1,50 8,50 -1,33 2,00 8,00 -0,66 0,50 4,50 -1,00 0,50 3,50 -0,66 1,00 5,50 -0,84 10,00 45,50 -5,16 180,600
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU 7. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -5 53 438 2683 32356

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,05 6,83 8,78 5,85 3,32 4,75 6,25 2,86 5,30 4,51 3,33 3,40 7,06 6,87 4,77 9,85 7,17 7,46 44,57 30,38 34,46 306,540

İl Ortalaması 10,44 7,23 8,03 5,42 3,63 4,21 6,17 2,93 5,20 3,86 3,50 2,70 6,64 7,33 4,20 9,19 7,66 6,64 41,72 32,28 30,98 295,220

İlçe Ortalaması 9,67 8,27 6,92 4,95 4,17 3,56 5,96 3,35 4,84 3,19 4,01 1,85 5,59 8,66 2,70 8,49 8,73 5,58 37,85 37,19 25,45 275,030

Okul Ortalaması 9,47 8,77 6,55 4,58 4,62 3,04 4,87 4,51 3,36 1,81 3,81 0,54 3,58 8,87 0,63 7,96 9,42 4,82 32,27 40,00 18,94 258,070

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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