
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -548 498 2769 41965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 10,80 5 4 3,96 6 3 5,21 5 3 3,62 6 5 4,35 9 7 6,76 44 26 34,70 308,710

Okul Ortalaması 10 8 7,38 3 6 1,49 5 5 3,17 4 4 2,29 4 10 0,90 6 11 2,56 32 43 17,79 253,120

KATILIMLAR

1 183 EDANUR KARTAL 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 12 8 9,33 64 16 58,67 381,352 1 1 29 457 8817
% 21

2 554 ZEYNEP ERÇİFTÇİ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 7 5,67 15 5 13,33 60 25 51,66 370,806 1 2 37 540 10024
% 24

3 180 CANSU KARTAL 8C 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 2 2,33 9 8 6,33 57 15 52,00 354,012 1 3 52 661 12051
% 29

4 190 NURULLAH ÖNGENÇ 8B 16 4 14,67 2 7 -0,33 7 1 6,67 9 1 8,67 8 6 6,00 6 10 2,67 48 29 38,35 320,227 2 4 107 1020 17011
% 41

5 209 BERİTAN ESKİ 8A 14 2 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 13 7 10,67 44 22 36,67 318,391 2 5 109 1040 17334
% 41

6 205 BERAT DAĞER 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 7 1,67 12 7 9,67 48 32 37,34 311,039 3 6 123 1140 18548
% 44

7 563 SERVET AK 8B 14 6 12,00 5 4 3,67 8 2 7,33 2 6 0,00 8 6 6,00 8 11 4,33 45 35 33,33 310,355 4 7 126 1149 18668
% 44

8 285 HARUN GÜNDÜZ 8C 13 6 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 7 2,67 7 9 4,00 50 27 41,01 309,732 2 8 129 1158 18781
% 45

9 382 ESRA MEYDAN 8B 13 2 12,33 3 5 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 8 4 6,67 39 22 31,67 302,515 5 9 142 1243 20108
% 48

10 187 TUĞBA KOYUNCU 8A 15 3 14,00 3 6 1,00 8 1 7,67 6 4 4,67 3 11 -0,67 7 9 4,00 42 34 30,67 292,560 3 10 162 1368 22048
% 53

11 272 SERHAT MEYDAN 8B 12 7 9,67 5 4 3,67 3 5 1,33 9 0 9,00 9 8 6,33 5 12 1,00 43 36 31,00 290,051 6 11 168 1401 22539
% 54

12 174 SEVGİ ÇELİK 8A 14 4 12,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 4 2,67 6 11 2,33 39 33 28,00 288,407 4 12 172 1419 22886
% 55

13 191 GÜLBAHAR YILDIRIM 8C 14 4 12,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 3 2,00 6 9 3,00 6 11 2,33 34 41 20,34 275,946 3 13 198 1598 25503
% 61

14 203 BÜŞRA SÜMERTAŞ 8B 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 3 -1,00 5 8 2,33 36 25 27,67 274,151 7 14 205 1620 25864
% 62

15 198 AYNUR GÜLEÇ 8C 14 5 12,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 8 0,33 6 11 2,33 35 42 20,99 269,361 4 15 217 1692 26873
% 64

16 163 NİSANUR YILDIZ 8A 12 6 10,00 1 8 -1,67 3 4 1,67 2 6 0,00 4 4 2,67 7 9 4,00 29 37 16,67 266,479 5 16 225 1729 27456
% 65

17 376 AYGÜL SATILMIS 8C 12 6 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 3 1,00 4 5 2,33 6 13 1,67 33 38 20,33 266,201 5 17 230 1739 27514
% 66

18 206 HÜRA DENK 8C 10 8 7,33 3 6 1,00 7 1 6,67 2 6 0,00 6 12 2,00 7 10 3,67 35 43 20,67 264,604 6 18 239 1768 27894
% 66

19 211 BARAN AK 8B 11 6 9,00 1 8 -1,67 6 2 5,33 5 0 5,00 3 6 1,00 4 7 1,67 30 29 20,33 259,920 8 19 249 1828 28893
% 69

20 286 GÜLSÜM KARLIOVA 8A 11 7 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 4 4 2,67 2 2 1,33 4 15 -1,00 34 34 22,67 258,030 6 20 256 1859 29266
% 70

21 423 ESRA BALKIZ 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 38 52 20,67 255,137 9 21 264 1903 29892
% 71

22 109 AMİRA YALÇINKAYA 8A 11 4 9,67 0 5 -1,67 5 2 4,33 2 1 1,67 4 7 1,67 22 19 15,67 251,639 7 22 278 1952 30623
% 73

23 536 MERVE GÜNDOĞAN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 5 -0,67 6 14 1,33 34 42 19,99 248,692 10 23 286 1992 31255
% 74

24 326 ASİNA 8A 8 8 5,33 5 4 3,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 11 2,33 33 44 18,32 248,012 8 24 287 2005 31402
% 75

25 400 HA İCE DİKANLI 8A 10 7 7,67 1 3 0,00 4 5 2,33 1 3 0,00 1 5 -0,67 7 9 4,00 24 32 13,33 246,194 9 25 291 2030 31773
% 76

26 208 AZEM DAĞ 8C 9 10 5,67 3 6 1,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 3 9 0,00 8 9 5,00 28 46 12,67 243,982 7 26 301 2068 32192
% 77

27 213 BÜŞRA YARKA 8C 12 7 9,67 1 7 -1,33 4 5 2,33 3 5 1,33 3 10 -0,33 3 12 -1,00 26 46 10,67 235,470 8 27 322 2185 33850
% 81

28 161 ENES ŞAHİN 8C 11 8 8,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 28 55 9,67 234,008 9 28 325 2202 34099
% 81

29 701 SAMET AKTAŞ 8C 7 11 3,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 1 3 0,00 8 9 5,00 6 14 1,33 25 52 7,66 232,537 10 29 331 2224 34359
% 82

30 169 MERYEM KOÇAK 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 29 61 8,67 230,158 10 30 337 2256 34783
% 83

31 454 YUSUF GÜLEÇ 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 30 59 10,33 225,893 11 31 351 2309 35533
% 85

32 113 BARAN HALLAÇOĞLU 8A 6 5 4,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 1 4 -0,33 3 4 1,67 3 6 1,00 17 29 7,33 225,262 12 32 354 2315 35634
% 85

33 181 AYDOĞAN YABAŞ 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 2 5 0,33 0 5 -1,67 8 12 4,00 5 15 0,00 26 56 7,33 224,810 13 33 359 2326 35723
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -548 498 2769 41965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 10,80 5 4 3,96 6 3 5,21 5 3 3,62 6 5 4,35 9 7 6,76 44 26 34,70 308,710

Okul Ortalaması 10 8 7,38 3 6 1,49 5 5 3,17 4 4 2,29 4 10 0,90 6 11 2,56 32 43 17,79 253,120

KATILIMLAR

34 757 MERCAN KOLCU 8A 6 12 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 7 11 3,33 31 55 12,66 222,452 14 34 364 2353 36136
% 86

35 201 HARUN KUTLAR 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 6 3 5,00 1 3 0,00 4 13 -0,33 3 9 0,00 26 46 10,67 219,974 11 35 369 2371 36523
% 87

36 0 YA* A KIŞ 8B 8 11 4,33 1 8 -1,67 0 8 -2,67 3 6 1,00 3 13 -1,33 7 9 4,00 22 55 3,66 218,107 11 36 374 2390 36793
% 88

37 249 GÜLSÜN YILDIRIM 8A 6 11 2,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 3 1,00 1 6 -1,00 6 13 1,67 20 47 4,33 210,066 15 37 388 2478 38022
% 91

38 149 BERKAN ÖZDOĞAN 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 4 3,67 2 5 0,33 3 13 -1,33 5 12 1,00 24 55 5,67 207,589 12 38 391 2501 38365
% 91

39 410 KADER BİNER 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 28 62 7,34 207,117 12 39 393 2508 38441
% 92

40 188 EMİR ÖNGEÇ 8A 6 14 1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 22 68 -0,67 206,887 16 40 394 2510 38472
% 92

41 290 YUSUF İŞ 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 15 -3,00 5 11 1,33 22 51 5,00 206,536 13 41 395 2512 38520
% 92

42 335 TANER ÇERMİK 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 26 64 4,67 201,950 17 42 406 2552 39169
% 93

43 304 YUNUS KARABEY 8A 7 13 2,67 0 7 -2,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 17 -3,67 7 13 2,67 21 63 0,01 198,760 18 43 413 2576 39569
% 94

44 184 MUHAMED ÖNGENÇ 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 197,339 19 44 415 2587 39745
% 95

45 171 RABİA UMUS 8C 7 9 4,00 0 7 -2,33 5 3 4,00 2 6 0,00 4 16 -1,33 1 13 -3,33 19 54 1,01 196,445 13 45 419 2595 39835
% 95

46 227 YALNIZ KURT 8A 6 13 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 11 -1,67 21 61 0,67 195,976 20 46 424 2603 39897
% 95

47 315 M ŞİRİN AKKIR 8C 6 11 2,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 3 13 -1,33 18 59 -1,66 190,994 14 47 435 2636 40380
% 96

48 186 SAMET CALAN 8A 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,67 183,663 21 48 458 2688 40998
% 98
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -548 498 2769 41965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 10,80 5 4 3,96 6 3 5,21 5 3 3,62 6 5 4,35 9 7 6,76 44 26 34,70 308,710

Okul Ortalaması 10 8 7,38 3 6 1,49 5 5 3,17 4 4 2,29 4 10 0,90 6 11 2,56 32 43 17,79 253,120

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 554 ZEYNEP ERÇİFTÇİ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 7 5,67 15 5 13,33 60 25 51,66 370,806 1 2 37 540 10024
% 24

2 209 BERİTAN ESKİ 8A 14 2 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 13 7 10,67 44 22 36,67 318,391 2 5 109 1040 17334
% 41

3 187 TUĞBA KOYUNCU 8A 15 3 14,00 3 6 1,00 8 1 7,67 6 4 4,67 3 11 -0,67 7 9 4,00 42 34 30,67 292,560 3 10 162 1368 22048
% 53

4 174 SEVGİ ÇELİK 8A 14 4 12,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 4 2,67 6 11 2,33 39 33 28,00 288,407 4 12 172 1419 22886
% 55

5 163 NİSANUR YILDIZ 8A 12 6 10,00 1 8 -1,67 3 4 1,67 2 6 0,00 4 4 2,67 7 9 4,00 29 37 16,67 266,479 5 16 225 1729 27456
% 65

6 286 GÜLSÜM KARLIOVA 8A 11 7 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 4 4 2,67 2 2 1,33 4 15 -1,00 34 34 22,67 258,030 6 20 256 1859 29266
% 70

7 109 AMİRA YALÇINKAYA 8A 11 4 9,67 0 5 -1,67 5 2 4,33 2 1 1,67 4 7 1,67 22 19 15,67 251,639 7 22 278 1952 30623
% 73

8 326 ASİNA 8A 8 8 5,33 5 4 3,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 11 2,33 33 44 18,32 248,012 8 24 287 2005 31402
% 75

9 400 HA İCE DİKANLI 8A 10 7 7,67 1 3 0,00 4 5 2,33 1 3 0,00 1 5 -0,67 7 9 4,00 24 32 13,33 246,194 9 25 291 2030 31773
% 76

10 169 MERYEM KOÇAK 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 29 61 8,67 230,158 10 30 337 2256 34783
% 83

11 454 YUSUF GÜLEÇ 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 30 59 10,33 225,893 11 31 351 2309 35533
% 85

12 113 BARAN HALLAÇOĞLU 8A 6 5 4,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 1 4 -0,33 3 4 1,67 3 6 1,00 17 29 7,33 225,262 12 32 354 2315 35634
% 85

13 181 AYDOĞAN YABAŞ 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 2 5 0,33 0 5 -1,67 8 12 4,00 5 15 0,00 26 56 7,33 224,810 13 33 359 2326 35723
% 85

14 757 MERCAN KOLCU 8A 6 12 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 7 11 3,33 31 55 12,66 222,452 14 34 364 2353 36136
% 86

15 249 GÜLSÜN YILDIRIM 8A 6 11 2,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 3 1,00 1 6 -1,00 6 13 1,67 20 47 4,33 210,066 15 37 388 2478 38022
% 91

16 188 EMİR ÖNGEÇ 8A 6 14 1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 22 68 -0,67 206,887 16 40 394 2510 38472
% 92

17 335 TANER ÇERMİK 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 7 13 2,67 26 64 4,67 201,950 17 42 406 2552 39169
% 93

18 304 YUNUS KARABEY 8A 7 13 2,67 0 7 -2,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 17 -3,67 7 13 2,67 21 63 0,01 198,760 18 43 413 2576 39569
% 94

19 184 MUHAMED ÖNGENÇ 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 197,339 19 44 415 2587 39745
% 95

20 227 YALNIZ KURT 8A 6 13 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 11 -1,67 21 61 0,67 195,976 20 46 424 2603 39897
% 95

21 186 SAMET CALAN 8A 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,67 183,663 21 48 458 2688 40998
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -548 498 2769 41965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 10,80 5 4 3,96 6 3 5,21 5 3 3,62 6 5 4,35 9 7 6,76 44 26 34,70 308,710

Okul Ortalaması 10 8 7,38 3 6 1,49 5 5 3,17 4 4 2,29 4 10 0,90 6 11 2,56 32 43 17,79 253,120

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 183 EDANUR KARTAL 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 12 8 9,33 64 16 58,67 381,352 1 1 29 457 8817
% 21

2 190 NURULLAH ÖNGENÇ 8B 16 4 14,67 2 7 -0,33 7 1 6,67 9 1 8,67 8 6 6,00 6 10 2,67 48 29 38,35 320,227 2 4 107 1020 17011
% 41

3 205 BERAT DAĞER 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 7 1,67 12 7 9,67 48 32 37,34 311,039 3 6 123 1140 18548
% 44

4 563 SERVET AK 8B 14 6 12,00 5 4 3,67 8 2 7,33 2 6 0,00 8 6 6,00 8 11 4,33 45 35 33,33 310,355 4 7 126 1149 18668
% 44

5 382 ESRA MEYDAN 8B 13 2 12,33 3 5 1,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 3 2,00 8 4 6,67 39 22 31,67 302,515 5 9 142 1243 20108
% 48

6 272 SERHAT MEYDAN 8B 12 7 9,67 5 4 3,67 3 5 1,33 9 0 9,00 9 8 6,33 5 12 1,00 43 36 31,00 290,051 6 11 168 1401 22539
% 54

7 203 BÜŞRA SÜMERTAŞ 8B 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 3 -1,00 5 8 2,33 36 25 27,67 274,151 7 14 205 1620 25864
% 62

8 211 BARAN AK 8B 11 6 9,00 1 8 -1,67 6 2 5,33 5 0 5,00 3 6 1,00 4 7 1,67 30 29 20,33 259,920 8 19 249 1828 28893
% 69

9 423 ESRA BALKIZ 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 38 52 20,67 255,137 9 21 264 1903 29892
% 71

10 536 MERVE GÜNDOĞAN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 1 5 -0,67 6 14 1,33 34 42 19,99 248,692 10 23 286 1992 31255
% 74

11 0 YA* A KIŞ 8B 8 11 4,33 1 8 -1,67 0 8 -2,67 3 6 1,00 3 13 -1,33 7 9 4,00 22 55 3,66 218,107 11 36 374 2390 36793
% 88

12 410 KADER BİNER 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 28 62 7,34 207,117 12 39 393 2508 38441
% 92

13 290 YUSUF İŞ 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 15 -3,00 5 11 1,33 22 51 5,00 206,536 13 41 395 2512 38520
% 92

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -548 498 2769 41965

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 10,80 5 4 3,96 6 3 5,21 5 3 3,62 6 5 4,35 9 7 6,76 44 26 34,70 308,710

Okul Ortalaması 10 8 7,38 3 6 1,49 5 5 3,17 4 4 2,29 4 10 0,90 6 11 2,56 32 43 17,79 253,120

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 180 CANSU KARTAL 8C 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 3 2 2,33 9 8 6,33 57 15 52,00 354,012 1 3 52 661 12051
% 29

2 285 HARUN GÜNDÜZ 8C 13 6 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 7 2,67 7 9 4,00 50 27 41,01 309,732 2 8 129 1158 18781
% 45

3 191 GÜLBAHAR YILDIRIM 8C 14 4 12,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 3 2,00 6 9 3,00 6 11 2,33 34 41 20,34 275,946 3 13 198 1598 25503
% 61

4 198 AYNUR GÜLEÇ 8C 14 5 12,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 8 0,33 6 11 2,33 35 42 20,99 269,361 4 15 217 1692 26873
% 64

5 376 AYGÜL SATILMIS 8C 12 6 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 3 1,00 4 5 2,33 6 13 1,67 33 38 20,33 266,201 5 17 230 1739 27514
% 66

6 206 HÜRA DENK 8C 10 8 7,33 3 6 1,00 7 1 6,67 2 6 0,00 6 12 2,00 7 10 3,67 35 43 20,67 264,604 6 18 239 1768 27894
% 66

7 208 AZEM DAĞ 8C 9 10 5,67 3 6 1,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 3 9 0,00 8 9 5,00 28 46 12,67 243,982 7 26 301 2068 32192
% 77

8 213 BÜŞRA YARKA 8C 12 7 9,67 1 7 -1,33 4 5 2,33 3 5 1,33 3 10 -0,33 3 12 -1,00 26 46 10,67 235,470 8 27 322 2185 33850
% 81

9 161 ENES ŞAHİN 8C 11 8 8,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 28 55 9,67 234,008 9 28 325 2202 34099
% 81

10 701 SAMET AKTAŞ 8C 7 11 3,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 1 3 0,00 8 9 5,00 6 14 1,33 25 52 7,66 232,537 10 29 331 2224 34359
% 82

11 201 HARUN KUTLAR 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 6 3 5,00 1 3 0,00 4 13 -0,33 3 9 0,00 26 46 10,67 219,974 11 35 369 2371 36523
% 87

12 149 BERKAN ÖZDOĞAN 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 4 3,67 2 5 0,33 3 13 -1,33 5 12 1,00 24 55 5,67 207,589 12 38 391 2501 38365
% 91

13 171 RABİA UMUS 8C 7 9 4,00 0 7 -2,33 5 3 4,00 2 6 0,00 4 16 -1,33 1 13 -3,33 19 54 1,01 196,445 13 45 419 2595 39835
% 95

14 315 M ŞİRİN AKKIR 8C 6 11 2,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 3 13 -1,33 18 59 -1,66 190,994 14 47 435 2636 40380
% 96
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABDULKADİR GEYLANİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -5 48 498 2769 41965

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 12,53 5,20 10,80 5,15 3,59 3,96 6,17 2,88 5,21 4,52 2,71 3,62 5,93 4,75 4,35 9,20 7,35 6,76 43,50 26,48 34,70 308,710

İl Ortalaması 12,20 5,83 10,25 4,92 4,01 3,58 6,03 3,20 4,96 3,95 3,12 2,91 5,87 5,73 3,96 8,80 8,09 6,10 41,77 29,98 31,76 300,290

İlçe Ortalaması 10,41 7,82 7,81 3,90 4,86 2,29 5,22 4,09 3,86 3,20 3,92 1,89 4,27 7,11 1,90 7,22 9,69 3,99 34,22 37,49 21,74 267,240

Okul Ortalaması 10,15 8,31 7,38 3,40 5,73 1,49 4,69 4,56 3,17 3,75 4,38 2,29 4,06 9,50 0,90 6,21 10,96 2,56 32,26 43,44 17,79 253,120

KATILIMLAR

1
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

8B 13 11,62 7,23 9,21 4,23 5,23 2,49 6,00 3,38 4,87 5,15 3,38 4,03 4,15 8,38 1,36 7,08 9,77 3,82 38,23 37,37 25,78 275,780

2
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

8C 14 10,50 8,07 7,81 2,86 6,14 0,81 4,93 4,29 3,50 3,29 4,07 1,93 4,43 10,21 1,02 5,29 11,43 1,48 31,30 44,21 16,55 250,060

3
VAN / TUŞBA
ABDULKADİR GEYLANİ
İMAM HATİP

8A 21 9,00 9,14 5,95 3,24 5,76 1,32 3,71 5,48 1,89 3,19 5,19 1,46 3,76 9,71 0,52 6,29 11,38 2,49 29,19 46,66 13,63 241,130
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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