
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABTULKADİR GEYLANİ İMAMHATİP ORTA OKULU6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)38 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 5 9 1,56 3 6 1,50 3 6 0,56 3 6 1,03 3 10 -0,22 4 9 0,91 21 47 5,34 122,030

KATILIMLAR

1 508 MUHAMMED ERÇİFTÇİ 6A 12 2 11,33 6 3 5,00 7 2 6,33 8 2 7,33 9 6 7,00 9 6 7,00 51 21 43,99 325,810 1 1 52 202 457

2 506 SAMET GÜLER 6A 6 7 3,67 5 3 4,00 2 6 0,00 6 3 5,00 5 7 2,67 6 7 3,67 30 33 19,01 194,593 2 2 242 977 2268

3 514 MUSTAFA KARATAŞ 6A 9 2 8,33 3 6 1,00 4 4 2,67 6 3 5,00 4 8 1,33 4 9 1,00 30 32 19,33 192,906 3 3 252 998 2315

4 523 BÜŞRA AKGÜN 6B 8 5 6,33 4 4 2,67 1 2 0,33 3 1 2,67 2 1 1,67 3 4 1,67 21 17 15,34 180,198 1 4 290 1156 2687

5 527 EMİRHAN AĞAR 6A 6 7 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 0 10 -3,33 5 6 3,00 5 10 1,67 24 42 10,01 162,923 4 5 348 1383 3193

6 547 MEDİNE KAZAN 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 5 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 23 49 6,65 158,893 2 6 359 1438 3324

7 518 EVİN TİMUROĞLU 6A 7 7 4,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 7 4,67 23 48 7,01 152,633 5 7 384 1556 3553

8 677 SAMET ÇİFTCİ 6B 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 2 4,33 4 11 0,33 24 43 9,66 146,556 3 8 411 1659 3776

9 558 NERGİZ BARAN 6B 7 8 4,33 4 5 2,33 4 3 3,00 3 4 1,67 2 6 0,00 2 6 0,00 22 32 11,33 143,897 4 9 424 1712 3891

10 620 SİBEL DERELİ 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 23 52 5,66 141,190 6 10 436 1756 4000

11 513 MELEK AĞAR 6A 6 6 4,00 5 2 4,33 1 7 -1,33 6 1 5,67 3 8 0,33 2 10 -1,33 23 34 11,67 141,102 7 11 437 1757 4006

12 552 ADEM ELMAS 6A 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 53 4,35 135,147 8 12 461 1867 4231

13 512 MEDİNE ÖZÇAN 6A 3 10 -0,33 3 6 1,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 4 9 1,00 6 7 3,67 20 45 5,00 134,764 9 13 464 1873 4246

14 571 HAMZA ÖNCÜ 6B 7 6 5,00 2 2 1,33 2 2 1,33 3 3 2,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 16 24 7,99 130,400 5 14 486 1955 4441

15 462 SENEM AK 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 20 55 1,67 129,918 10 15 488 1969 4463

16 531 ELİF GÜNEY 6B 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 128,325 6 16 492 1988 4532

17 50 DURU HASKAYA 6A 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 121,821 11 17 513 2093 4752

18 562 RABİANUR EMEK 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 0 14 -4,67 4 10 0,67 23 48 7,01 113,750 12 18 532 2216 5061

19 515 HASAN GÜNDÜZ 6A 6 5 4,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 2 5 0,33 2 10 -1,33 2 8 -0,67 15 37 2,66 112,573 13 19 534 2234 5096

20 520 CÖMERTALİ PULAT 6A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 51 6,00 112,220 14 20 538 2243 5107

21 530 BETÜL RANA ATEŞ 6B 4 7 1,67 2 6 0,00 5 3 4,00 3 2 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 17 33 6,00 110,876 7 21 542 2263 5155

22 0 YUSUF MEYDAN  5 9 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 18 54 0,00 109,634 1 22 545 2289 5218

23 519 UMUT SOLCAN 6A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 18 57 -1,00 104,503 15 23 561 2356 5385

24 500 ARDA ÇELIK 6A 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 18 57 -1,00 103,025 16 24 565 2375 5426

25 535 MUHAMMED GÜNDOĞAN6B 2 10 -1,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 9 0,00 4 8 1,33 17 48 1,00 102,377 8 25 571 2388 5452

26 505 ÖMER YALNIZAĞAÇ 6A 3 11 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 51 6,00 100,120 17 26 577 2408 5501

27 524 ÖZCAN ÖZEN 6A 3 12 -1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 13 -3,33 5 10 1,67 22 51 5,01 95,739 18 27 585 2456 5621

28 568 ALİCAN GÜR*Z 6A 3 9 0,00 2 4 0,67 1 5 -0,67 0 6 -2,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 9 36 -3,00 85,854 19 28 602 2542 5863

29 521 FERHAT KARATAŞ 6A 2 13 -2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 1 13 -3,33 5 10 1,67 21 52 3,68 85,376 20 29 603 2546 5871

30 598 ECRİN ASLANTAŞ 6A 0 15 -5,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 19 55 0,67 83,790 21 30 607 2567 5909

31 541 *AĞMUR K*RAGÜLLE 6B 5 9 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 15 59 -4,66 82,973 9 31 610 2572 5921

32 503 EYÜPCAN  A SLANDOĞMUŞ6A 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 18 57 -1,00 79,004 22 32 617 2600 5996

33 532 MUHAMEDALİ ARSLAN 6B 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 77,985 10 33 619 2602 6004

34 5670 YUSUFCAN BİLEK 6A 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 16 59 -3,67 77,748 23 34 621 2605 6008

35 516 HÜSEYİN GÜN ÜZ 6A 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 2 13 -2,33 15 53 -2,66 76,325 24 35 623 2613 6023

36 522 SERKAN GÜLÇIĞ 6A 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 75,338 25 36 624 2617 6031

37 509 6A 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 58 -2,33 72,925 26 37 628 2627 6055

38 511 HÜSEYİN ÖZCAN 6A 2 13 -2,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 15 -5,00 6 9 3,00 12 63 -9,00 54,096 27 38 638 2668 6165
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABTULKADİR GEYLANİ İMAMHATİP ORTA OKULU6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)38 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 5 9 1,56 3 6 1,50 3 6 0,56 3 6 1,03 3 10 -0,22 4 9 0,91 21 47 5,34 122,030

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABTULKADİR GEYLANİ İMAMHATİP ORTA OKULU6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)38 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 5 9 1,56 3 6 1,50 3 6 0,56 3 6 1,03 3 10 -0,22 4 9 0,91 21 47 5,34 122,030

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 YUSUF MEYDAN  5 9 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 18 54 0,00 109,634 1 22 545 2289 5218

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABTULKADİR GEYLANİ İMAMHATİP ORTA OKULU6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)38 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 5 9 1,56 3 6 1,50 3 6 0,56 3 6 1,03 3 10 -0,22 4 9 0,91 21 47 5,34 122,030

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 508 MUHAMMED ERÇİFTÇİ 6A 12 2 11,33 6 3 5,00 7 2 6,33 8 2 7,33 9 6 7,00 9 6 7,00 51 21 43,99 325,810 1 1 52 202 457

2 506 SAMET GÜLER 6A 6 7 3,67 5 3 4,00 2 6 0,00 6 3 5,00 5 7 2,67 6 7 3,67 30 33 19,01 194,593 2 2 242 977 2268

3 514 MUSTAFA KARATAŞ 6A 9 2 8,33 3 6 1,00 4 4 2,67 6 3 5,00 4 8 1,33 4 9 1,00 30 32 19,33 192,906 3 3 252 998 2315

4 527 EMİRHAN AĞAR 6A 6 7 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 0 10 -3,33 5 6 3,00 5 10 1,67 24 42 10,01 162,923 4 5 348 1383 3193

5 518 EVİN TİMUROĞLU 6A 7 7 4,67 1 7 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 7 4,67 23 48 7,01 152,633 5 7 384 1556 3553

6 620 SİBEL DERELİ 6A 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 23 52 5,66 141,190 6 10 436 1756 4000

7 513 MELEK AĞAR 6A 6 6 4,00 5 2 4,33 1 7 -1,33 6 1 5,67 3 8 0,33 2 10 -1,33 23 34 11,67 141,102 7 11 437 1757 4006

8 552 ADEM ELMAS 6A 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 53 4,35 135,147 8 12 461 1867 4231

9 512 MEDİNE ÖZÇAN 6A 3 10 -0,33 3 6 1,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 4 9 1,00 6 7 3,67 20 45 5,00 134,764 9 13 464 1873 4246

10 462 SENEM AK 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 20 55 1,67 129,918 10 15 488 1969 4463

11 50 DURU HASKAYA 6A 6 9 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 25 50 8,33 121,821 11 17 513 2093 4752

12 562 RABİANUR EMEK 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 0 14 -4,67 4 10 0,67 23 48 7,01 113,750 12 18 532 2216 5061

13 515 HASAN GÜNDÜZ 6A 6 5 4,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 2 5 0,33 2 10 -1,33 2 8 -0,67 15 37 2,66 112,573 13 19 534 2234 5096

14 520 CÖMERTALİ PULAT 6A 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 51 6,00 112,220 14 20 538 2243 5107

15 519 UMUT SOLCAN 6A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 18 57 -1,00 104,503 15 23 561 2356 5385

16 500 ARDA ÇELIK 6A 3 12 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 18 57 -1,00 103,025 16 24 565 2375 5426

17 505 ÖMER YALNIZAĞAÇ 6A 3 11 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 23 51 6,00 100,120 17 26 577 2408 5501

18 524 ÖZCAN ÖZEN 6A 3 12 -1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 13 -3,33 5 10 1,67 22 51 5,01 95,739 18 27 585 2456 5621

19 568 ALİCAN GÜR*Z 6A 3 9 0,00 2 4 0,67 1 5 -0,67 0 6 -2,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 9 36 -3,00 85,854 19 28 602 2542 5863

20 521 FERHAT KARATAŞ 6A 2 13 -2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 1 13 -3,33 5 10 1,67 21 52 3,68 85,376 20 29 603 2546 5871

21 598 ECRİN ASLANTAŞ 6A 0 15 -5,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 19 55 0,67 83,790 21 30 607 2567 5909

22 503 EYÜPCAN  A SLANDOĞMUŞ6A 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 18 57 -1,00 79,004 22 32 617 2600 5996

23 5670 YUSUFCAN BİLEK 6A 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 16 59 -3,67 77,748 23 34 621 2605 6008

24 516 HÜSEYİN GÜN ÜZ 6A 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 2 13 -2,33 15 53 -2,66 76,325 24 35 623 2613 6023

25 522 SERKAN GÜLÇIĞ 6A 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 17 58 -2,33 75,338 25 36 624 2617 6031

26 509 6A 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 58 -2,33 72,925 26 37 628 2627 6055

27 511 HÜSEYİN ÖZCAN 6A 2 13 -2,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 15 -5,00 6 9 3,00 12 63 -9,00 54,096 27 38 638 2668 6165

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABTULKADİR GEYLANİ İMAMHATİP ORTA OKULU6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)38 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 5 9 1,56 3 6 1,50 3 6 0,56 3 6 1,03 3 10 -0,22 4 9 0,91 21 47 5,34 122,030

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 523 BÜŞRA AKGÜN 6B 8 5 6,33 4 4 2,67 1 2 0,33 3 1 2,67 2 1 1,67 3 4 1,67 21 17 15,34 180,198 1 4 290 1156 2687

2 547 MEDİNE KAZAN 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 5 0,33 7 8 4,33 7 8 4,33 23 49 6,65 158,893 2 6 359 1438 3324

3 677 SAMET ÇİFTCİ 6B 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 2 4,33 4 11 0,33 24 43 9,66 146,556 3 8 411 1659 3776

4 558 NERGİZ BARAN 6B 7 8 4,33 4 5 2,33 4 3 3,00 3 4 1,67 2 6 0,00 2 6 0,00 22 32 11,33 143,897 4 9 424 1712 3891

5 571 HAMZA ÖNCÜ 6B 7 6 5,00 2 2 1,33 2 2 1,33 3 3 2,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 16 24 7,99 130,400 5 14 486 1955 4441

6 531 ELİF GÜNEY 6B 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 128,325 6 16 492 1988 4532

7 530 BETÜL RANA ATEŞ 6B 4 7 1,67 2 6 0,00 5 3 4,00 3 2 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 17 33 6,00 110,876 7 21 542 2263 5155

8 535 MUHAMMED GÜNDOĞAN6B 2 10 -1,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 9 0,00 4 8 1,33 17 48 1,00 102,377 8 25 571 2388 5452

9 541 *AĞMUR K*RAGÜLLE 6B 5 9 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 15 59 -4,66 82,973 9 31 610 2572 5921

10 532 MUHAMEDALİ ARSLAN 6B 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 19 56 0,34 77,985 10 33 619 2602 6004

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA ABTULKADİR GEYLANİ İMAMHATİP ORTA OKULU 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 38 639 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

İlçe Ortalaması 7,19 6,98 4,86 5,01 4,43 3,54 3,80 5,48 1,97 4,03 4,84 2,42 4,68 7,90 2,05 5,62 7,75 3,04 30,33 37,38 17,88 187,940

Okul Ortalaması 4,68 9,37 1,56 3,42 5,76 1,50 2,66 6,29 0,56 3,03 6,00 1,03 3,05 9,82 -0,22 4,05 9,42 0,91 20,89 46,66 5,34 122,030

KATILIMLAR

1
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

6B 10 4,80 9,00 1,80 3,10 5,80 1,17 3,20 4,90 1,56 2,70 5,20 0,97 3,30 7,20 0,90 2,80 9,00 -0,20 19,90 41,10 6,20 126,250

2
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

6A 27 4,63 9,52 1,46 3,63 5,63 1,75 2,52 6,70 0,28 3,11 6,30 1,01 2,93 10,74 -0,65 4,56 9,56 1,37 21,38 48,45 5,22 120,930

3
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

 1 5,00 9,00 2,00 1,00 9,00 -2,00 1,00 9,00 -2,00 4,00 6,00 2,00 4,00 11,00 0,33 3,00 10,00 -0,33 18,00 54,00 0,00 109,630
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

1
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6F 35 9,86 4,86 8,24 6,00 3,69 4,77 4,06 5,43 2,25 6,46 3,00 5,46 8,60 5,11 6,89 9,26 4,69 7,69 44,24 26,78 35,30 295,770

2 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6B 28 9,93 4,86 8,31 6,82 3,07 5,80 5,07 4,64 3,53 6,93 2,79 6,00 7,25 6,29 5,16 8,79 5,75 6,87 44,79 27,40 35,67 282,310

3
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6E 33 9,82 4,39 8,35 6,27 3,12 5,23 4,58 4,64 3,03 5,16 3,75 3,91 7,45 5,15 5,74 8,52 4,91 6,88 41,80 25,96 33,14 279,180

4
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6A 18 8,06 5,50 6,22 6,22 2,89 5,26 5,22 3,39 4,09 6,00 3,39 4,87 7,47 4,94 5,82 8,61 4,78 7,02 41,58 24,89 33,28 269,940

5 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6A 28 9,18 4,86 7,56 6,57 2,89 5,61 5,04 4,61 3,50 5,61 3,93 4,30 7,04 5,54 5,19 7,36 6,11 5,32 40,80 27,94 31,48 261,680

6
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

*B 1 9,00 5,00 7,33 8,00 2,00 7,33 7,00 3,00 6,00 4,00 2,00 3,33 1,00 1,00 0,67 11,00 4,00 9,67 40,00 17,00 34,33 260,080

7 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6D 33 9,82 4,70 8,25 5,97 3,58 4,78 4,55 4,42 3,07 5,94 3,06 4,92 6,22 5,84 4,27 7,09 5,91 5,12 39,59 27,51 30,41 254,710

8
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6B 16 9,13 4,81 7,52 5,31 3,69 4,08 3,81 5,56 1,96 5,67 3,40 4,53 6,94 5,19 5,21 7,13 6,25 5,04 37,99 28,90 28,34 252,630

9
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6D 30 9,20 4,50 7,70 5,80 3,17 4,74 4,29 4,32 2,84 4,57 2,68 3,68 5,61 4,68 4,05 7,33 4,67 5,78 36,80 24,02 28,79 247,830

10
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6B 34 8,71 5,06 7,02 5,88 3,56 4,70 3,76 5,06 2,07 4,47 3,06 3,45 6,29 5,71 4,39 7,21 6,00 5,21 36,32 28,45 26,84 243,120

11 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu *C 1 7,00 6,00 5,00 7,00 3,00 6,00 6,00 4,00 4,67 4,00 2,00 3,33 4,00 0,00 4,00 8,00 6,00 6,00 36,00 21,00 29,00 241,090

12 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6A 35 8,91 5,63 7,04 5,43 3,94 4,11 3,69 5,63 1,81 5,74 3,38 4,61 6,23 7,14 3,85 7,34 6,34 5,23 37,34 32,06 26,65 239,840

13
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6B 22 7,91 5,27 6,15 5,82 3,32 4,71 5,27 4,14 3,89 4,55 4,45 3,06 6,09 5,32 4,32 6,95 5,95 4,97 36,59 28,45 27,10 238,350



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6F (1) 6B (2) 6E (3) 6A (4) 6A (5) *B (6) 6D (7) 6B (8) 6D (9) 6B (10) *C (11) 6A (12) 6B (13)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

14
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6D 24 8,88 4,67 7,32 6,21 2,92 5,24 4,63 3,88 3,33 4,17 4,21 2,76 6,21 5,33 4,43 6,04 5,91 4,07 36,14 26,92 27,15 238,280

15 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6C 34 8,47 6,32 6,36 6,03 3,76 4,77 4,27 5,27 2,51 5,55 3,79 4,28 6,64 6,76 4,38 6,97 6,52 4,80 37,93 32,42 27,10 236,900

16
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6C 17 8,00 5,94 6,02 5,00 4,35 3,55 4,18 4,71 2,61 5,18 3,35 4,06 6,53 4,59 5,00 5,59 6,35 3,47 34,48 29,29 24,71 229,780

17
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6D 20 8,25 5,55 6,40 5,45 4,00 4,12 3,85 4,60 2,32 5,20 3,70 3,97 5,20 6,25 3,12 6,75 4,75 5,17 34,70 28,85 25,10 228,930

18
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6E 30 7,93 6,00 5,93 5,30 4,03 3,96 4,80 4,73 3,22 4,80 4,13 3,42 6,31 6,38 4,18 6,33 6,80 4,07 35,47 32,07 24,78 226,010

19
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6A 29 8,90 5,38 7,10 5,66 3,83 4,38 4,28 4,97 2,62 4,00 4,22 2,59 5,21 6,32 3,11 6,28 6,79 4,01 34,33 31,51 23,81 221,220

20
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6C 33 8,00 5,50 6,17 5,61 3,48 4,44 4,52 4,61 2,98 4,83 3,73 3,59 5,73 5,97 3,74 6,00 6,03 3,99 34,69 29,32 24,91 219,290

21 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6F 31 9,03 5,45 7,21 5,81 4,00 4,47 3,77 6,00 1,77 5,19 3,94 3,88 5,19 7,74 2,61 6,06 7,03 3,72 35,05 34,16 23,66 218,970

22 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6G 23 8,78 5,70 6,88 6,04 3,65 4,83 4,57 5,35 2,78 4,43 5,09 2,74 4,91 8,48 2,09 7,04 7,26 4,62 35,77 35,53 23,94 218,790

23
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6A 35 7,97 6,09 5,94 5,46 3,69 4,23 4,86 4,51 3,35 5,24 3,79 3,97 4,97 6,39 2,84 6,14 6,74 3,89 34,64 31,21 24,22 215,450

24
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6F 15 7,73 6,07 5,71 4,73 4,67 3,18 3,73 5,40 1,93 3,07 5,27 1,31 6,33 6,93 4,02 6,33 7,07 3,98 31,92 35,41 20,13 213,480

25
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6A 32 6,97 6,97 4,65 5,56 3,81 4,29 4,29 4,77 2,70 3,94 4,03 2,59 5,69 6,72 3,45 6,53 7,06 4,18 32,98 33,36 21,86 210,820

26 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6B 33 8,06 5,27 6,30 5,27 3,36 4,15 4,16 4,91 2,52 4,94 3,34 3,82 3,87 5,52 2,03 6,03 5,22 4,29 32,33 27,62 23,11 210,660



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6D (14) 6C (15) 6C (16) 6D (17) 6E (18) 6A (19) 6C (20) 6F (21) 6G (22) 6A (23) 6F (24) 6A (25) 6B (26)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

27
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6B 33 7,58 7,27 5,15 5,03 4,61 3,49 4,03 5,73 2,12 5,03 4,31 3,59 5,88 8,22 3,14 6,30 7,64 3,76 33,85 37,78 21,25 207,140

28 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6E 31 8,77 5,74 6,86 5,23 4,35 3,77 3,84 5,55 1,99 4,35 4,71 2,79 4,87 8,43 2,05 6,13 7,52 3,62 33,19 36,30 21,08 206,680

29 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6E 24 7,88 6,33 5,76 5,17 4,46 3,68 3,92 5,54 2,07 4,96 4,58 3,43 4,67 7,71 2,10 6,33 7,42 3,86 32,93 36,04 20,90 204,020

30 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6Z 1 10,00 4,00 8,67 2,00 6,00 0,00 4,00 5,00 2,33 6,00 2,00 5,33 3,00 7,00 0,67 6,00 8,00 3,33 31,00 32,00 20,33 203,990

31
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6D 34 7,74 6,09 5,71 5,26 4,12 3,89 4,06 5,47 2,24 4,64 3,91 3,33 4,09 6,62 1,88 6,09 6,85 3,80 31,88 33,06 20,85 201,760

32
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6A 20 7,25 6,50 5,08 4,70 4,35 3,25 4,00 5,20 2,27 3,84 5,47 2,02 5,55 7,05 3,20 6,10 7,85 3,48 31,44 36,42 19,30 201,590

33 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu  4 9,25 4,00 7,92 6,50 3,00 5,50 3,50 3,50 2,33 2,50 5,25 0,75 3,75 8,00 1,08 5,50 7,50 3,00 31,00 31,25 20,58 200,510

34
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6B 14 8,07 6,50 5,90 4,50 5,29 2,74 3,71 6,21 1,64 5,86 3,93 4,55 4,93 7,86 2,31 5,79 8,36 3,00 32,86 38,15 20,14 200,490

35 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6D 19 7,63 6,11 5,60 5,11 3,68 3,88 4,21 4,79 2,61 3,95 5,05 2,26 4,94 6,59 2,75 5,50 6,44 3,35 31,34 32,66 20,45 199,540

36
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6C 18 6,56 7,17 4,17 5,00 4,22 3,59 3,28 5,83 1,33 3,00 4,94 1,35 5,12 7,12 2,75 7,39 6,78 5,13 30,35 36,06 18,32 199,460

37 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6D 31 8,48 5,71 6,58 5,19 3,94 3,88 3,55 4,97 1,89 5,41 3,37 4,28 4,07 6,19 2,01 5,14 6,64 2,93 31,84 30,82 21,57 198,530

38
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6E 21 7,76 7,05 5,41 5,62 4,33 4,18 3,81 5,43 2,00 3,42 5,37 1,63 5,15 8,90 2,18 6,57 8,05 3,89 32,33 39,13 19,29 197,520

39 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6B 27 7,81 6,41 5,68 5,26 4,04 3,91 3,26 5,22 1,52 2,88 4,63 1,33 5,22 6,93 2,91 5,65 7,58 3,13 30,08 34,81 18,48 197,520



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6B (27) 6E (28) 6E (29) 6Z (30) 6D (31) 6A (32)   (33) 6B (34) 6D (35) 6C (36) 6D (37) 6E (38) 6B (39)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

40 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6G 31 7,55 6,77 5,29 5,23 4,39 3,76 2,81 6,48 0,65 4,52 4,71 2,95 5,03 7,55 2,52 5,81 7,32 3,37 30,95 37,22 18,54 196,780

41 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu  4 6,67 7,00 4,33 5,00 5,00 3,33 3,67 5,67 1,78 2,67 6,33 0,55 5,33 6,00 3,33 6,33 7,33 3,89 29,67 37,33 17,21 196,280

42
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6G 15 7,00 7,60 4,47 5,40 3,93 4,09 3,40 5,87 1,44 3,67 5,87 1,71 5,27 7,47 2,78 6,40 7,73 3,82 31,14 38,47 18,31 196,130

43 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6A 16 7,44 6,44 5,29 4,81 4,38 3,35 3,50 5,13 1,79 3,00 3,58 1,80 5,14 5,71 3,24 5,19 7,56 2,67 29,08 32,80 18,14 191,680

44 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6A 26 7,77 6,62 5,56 4,88 4,69 3,32 4,36 5,20 2,63 4,04 5,65 2,15 4,46 8,54 1,62 6,00 8,27 3,24 31,51 38,97 18,52 191,000

45
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

 4 8,25 6,25 6,17 5,50 4,00 4,16 3,25 5,25 1,50 3,00 6,25 0,92 5,00 7,75 2,42 5,25 9,00 2,25 30,25 38,50 17,42 190,820

46 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6D 12 9,25 5,67 7,36 5,25 4,25 3,83 4,58 4,42 3,11 3,67 5,92 1,69 3,92 9,58 0,72 5,17 8,33 2,39 31,84 38,17 19,10 190,010

47 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6E 16 7,94 6,00 5,94 5,31 3,63 4,11 4,00 4,94 2,35 3,50 4,13 2,13 4,31 6,13 2,27 4,33 7,33 1,89 29,39 32,16 18,69 189,700

48 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6E 23 7,04 7,17 4,65 4,70 4,70 3,13 3,65 5,96 1,67 3,83 4,87 2,20 4,55 7,59 2,02 6,36 7,73 3,79 30,13 38,02 17,46 188,370

49
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6C 32 8,56 5,91 6,59 5,78 3,84 4,50 3,63 5,97 1,64 3,55 5,31 1,78 4,47 9,59 1,27 5,16 8,59 2,29 31,15 39,21 18,07 187,160

50 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6B 25 7,64 5,96 5,65 4,88 4,12 3,51 3,32 5,56 1,47 2,92 4,54 1,40 4,16 7,52 1,65 5,56 7,56 3,04 28,48 35,26 16,72 186,370

51 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6D 16 7,31 6,63 5,10 4,81 4,06 3,46 3,56 5,38 1,77 3,87 4,87 2,24 4,13 6,94 1,81 5,86 7,50 3,36 29,54 35,38 17,74 186,090

52 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6C 32 7,38 6,75 5,12 5,19 4,34 3,74 3,53 6,03 1,52 4,17 4,90 2,53 4,32 8,06 1,64 5,42 8,16 2,70 30,01 38,24 17,25 182,830



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6G (40)   (41) 6G (42) 6A (43) 6A (44)   (45) 6D (46) 6E (47) 6E (48) 6C (49) 6B (50) 6D (51) 6C (52)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

53 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6B 28 7,00 6,82 4,73 4,43 5,07 2,74 2,85 6,63 0,64 4,42 3,88 3,13 4,56 8,11 1,85 5,61 8,11 2,90 28,87 38,62 15,99 181,260

54
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6D 17 6,71 7,24 4,29 4,65 5,00 2,98 3,65 5,82 1,70 3,94 5,53 2,10 4,47 7,94 1,82 5,82 8,06 3,14 29,24 39,59 16,03 181,210

55 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6D 22 7,00 6,41 4,86 4,82 4,68 3,26 2,64 5,73 0,73 3,48 4,48 1,98 4,18 7,23 1,77 5,50 7,64 2,96 27,62 36,17 15,56 181,060

56 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6F 13 7,38 7,00 5,05 5,31 4,38 3,85 2,62 6,62 0,41 4,00 5,31 2,23 4,54 9,00 1,54 5,23 7,62 2,69 29,08 39,93 15,77 179,990

57 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6C 25 7,40 6,60 5,20 6,04 3,48 4,88 3,96 5,48 2,13 3,54 4,71 1,97 3,36 7,84 0,75 5,24 7,52 2,73 29,54 35,63 17,66 179,770

58 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6D 23 6,70 7,35 4,25 4,65 4,52 3,14 3,65 5,70 1,75 3,45 5,23 1,71 5,05 6,55 2,86 4,59 7,82 1,98 28,09 37,17 15,69 178,970

59 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6D 34 6,82 7,06 4,47 5,12 4,24 3,71 3,32 5,53 1,48 3,53 4,91 1,90 4,47 7,29 2,04 4,85 7,79 2,25 28,11 36,82 15,85 178,160

60 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6G 36 6,47 6,00 4,47 4,89 3,86 3,60 3,03 5,32 1,26 3,93 4,07 2,57 3,71 6,52 1,54 5,53 6,44 3,38 27,56 32,21 16,82 178,160

61 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6F 24 6,17 7,57 3,65 4,87 4,43 3,39 3,33 5,90 1,37 4,91 4,23 3,50 4,91 7,77 2,32 5,33 8,08 2,64 29,52 37,98 16,87 177,660

62 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6A 24 7,08 6,63 4,88 4,54 4,63 3,00 3,00 6,00 1,00 3,48 4,38 2,02 3,31 6,06 1,29 5,96 7,33 3,51 27,37 35,03 15,70 177,040

63 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6E 18 7,72 5,78 5,79 3,83 5,11 2,13 3,59 5,00 1,92 3,71 4,53 2,19 4,41 7,88 1,78 4,17 7,94 1,52 27,43 36,24 15,33 176,250

64 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6B 14 6,43 5,14 4,71 4,29 3,79 3,02 3,92 4,69 2,36 3,36 3,29 2,26 2,86 6,29 0,76 5,07 6,21 3,00 25,93 29,41 16,11 175,580

65 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6A 19 6,21 6,68 3,98 3,89 4,89 2,26 3,16 5,47 1,33 2,17 2,94 1,19 3,26 4,05 1,91 5,00 5,58 3,14 23,69 29,61 13,81 174,900



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6B (53) 6D (54) 6D (55) 6F (56) 6C (57) 6D (58) 6D (59) 6G (60) 6F (61) 6A (62) 6E (63) 6B (64) 6A (65)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

66 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6A 30 6,83 7,20 4,43 4,53 4,83 2,92 3,60 5,87 1,64 4,20 5,07 2,51 4,14 7,86 1,52 5,00 7,79 2,40 28,30 38,62 15,42 173,760

67 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6C 18 6,33 7,33 3,89 4,89 4,56 3,37 3,17 6,28 1,08 3,28 5,83 1,33 4,59 7,94 1,94 5,67 8,72 2,76 27,93 40,66 14,37 173,470

68 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6A 22 6,00 6,73 3,76 5,14 3,95 3,82 3,45 4,73 1,88 4,18 4,59 2,65 3,71 6,81 1,45 5,00 7,45 2,52 27,48 34,26 16,08 171,780

69
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

 1 9,00 5,00 7,33 6,00 4,00 4,67 6,00 4,00 4,67 5,00 3,00 4,00 3,00 10,00 -0,33 3,00 11,00 -0,67 32,00 37,00 19,67 170,680

70
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6B 28 7,61 6,68 5,38 5,07 4,54 3,56 3,15 6,44 1,00 3,32 5,61 1,45 3,96 8,96 0,98 4,93 8,96 1,94 28,04 41,19 14,31 170,430

71 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6C 32 7,53 6,91 5,23 5,44 4,28 4,01 3,55 5,87 1,59 3,84 5,50 2,01 3,72 9,75 0,47 4,94 9,06 1,92 29,02 41,37 15,23 168,830

72 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6C 19 6,37 6,63 4,16 4,32 3,89 3,02 2,89 5,00 1,23 2,89 3,16 1,84 3,28 5,39 1,48 4,05 5,53 2,21 23,80 29,60 13,94 168,560

73
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6C 27 7,74 6,33 5,63 4,78 4,85 3,16 3,00 5,85 1,05 3,81 5,33 2,04 3,62 8,50 0,78 4,48 8,74 1,57 27,43 39,60 14,23 168,330

74
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6D 20 6,20 7,60 3,67 4,90 4,65 3,35 3,60 5,70 1,70 2,11 5,05 0,42 4,05 8,63 1,18 5,65 7,25 3,23 26,51 38,88 13,55 168,210

75
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6D 17 7,71 6,71 5,47 4,65 5,06 2,96 4,12 5,41 2,31 4,47 5,12 2,76 3,82 10,00 0,49 4,47 9,71 1,23 29,24 42,01 15,22 166,990

76
VAN / İPEKYOLU
Zaferler İmam Hatip
Ortaokulu

6A 18 6,17 8,67 3,28 5,56 4,39 4,09 3,94 5,72 2,04 3,61 6,06 1,59 4,33 9,00 1,33 5,06 9,50 1,89 28,67 43,34 14,22 163,620

77 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6B 21 6,48 8,00 3,81 4,71 4,71 3,14 4,05 5,38 2,25 3,24 5,57 1,38 3,60 8,00 0,93 5,05 8,62 2,17 27,13 40,28 13,68 163,030

78 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6E 31 6,52 6,97 4,19 4,84 4,71 3,27 3,29 5,74 1,38 3,92 4,44 2,44 3,24 6,79 0,98 4,60 8,40 1,80 26,41 37,05 14,06 162,570



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6A (66) 6C (67) 6A (68)   (69) 6B (70) 6C (71) 6C (72) 6C (73) 6D (74) 6D (75) 6A (76) 6B (77) 6E (78)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

79
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6C 19 6,84 6,89 4,54 4,11 4,95 2,46 4,26 5,21 2,53 1,50 4,38 0,04 2,06 5,63 0,19 5,21 6,84 2,93 23,98 33,90 12,69 162,320

80
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6A 22 6,41 6,18 4,35 4,77 3,77 3,52 3,57 4,29 2,14 3,05 4,80 1,45 2,32 5,37 0,53 4,10 6,19 2,03 24,22 30,60 14,02 161,360

81
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

*B 1 7,00 8,00 4,33 5,00 5,00 3,33 2,00 8,00 -0,67 6,00 4,00 4,67 4,00 11,00 0,33 5,00 10,00 1,67 29,00 46,00 13,66 161,090

82 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu  A 1 4,00 6,00 2,00 1,00 4,00 -0,33 4,00 6,00 2,00 2,00 7,00 -0,33 3,00 8,00 0,33 8,00 6,00 6,00 22,00 37,00 9,67 161,020

83 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6F 34 7,00 6,82 4,73 4,97 4,53 3,46 2,88 6,09 0,84 3,70 3,73 2,45 2,64 6,61 0,44 4,15 8,09 1,45 25,34 35,87 13,37 160,040

84
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6E 23 6,43 6,26 4,35 4,17 4,39 2,71 3,04 5,48 1,22 2,85 4,70 1,28 2,67 6,24 0,59 4,55 6,91 2,24 23,71 33,98 12,39 159,320

85
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6C 10 7,10 6,90 4,80 4,50 4,80 2,90 3,20 6,10 1,16 4,50 4,50 3,00 3,90 10,00 0,57 4,00 9,80 0,73 27,20 42,10 13,16 157,800

86 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6C 15 6,20 7,40 3,73 4,27 4,80 2,67 3,27 5,33 1,49 3,42 4,75 1,83 3,47 7,87 0,85 4,33 7,33 1,89 24,96 37,48 12,46 157,610

87 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6C 25 6,28 8,32 3,51 4,68 5,12 2,97 3,04 6,56 0,85 3,30 5,96 1,32 4,42 9,71 1,18 5,04 9,32 1,93 26,76 44,99 11,76 157,550

88 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6B 15 6,07 7,87 3,45 4,73 4,80 3,13 3,33 6,20 1,27 3,67 5,33 1,89 3,40 8,73 0,49 5,27 8,87 2,31 26,47 41,80 12,54 157,540

89
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6E 22 6,50 7,59 3,97 4,91 4,68 3,35 3,41 5,91 1,44 2,55 5,36 0,76 3,24 8,29 0,48 4,91 8,55 2,06 25,52 40,38 12,06 156,600

90 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6I 1 5,00 9,00 2,00 4,00 5,00 2,33 5,00 5,00 3,33 2,00 3,00 1,00 4,00 8,00 1,33 5,00 8,00 2,33 25,00 38,00 12,32 155,840

91
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6 2 6,50 7,00 4,16 1,50 5,50 -0,34 2,50 6,00 0,50 2,00 5,50 0,17 5,50 5,00 3,84 2,00 7,50 -0,50 20,00 36,50 7,83 155,840



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6C (79) 6A (80) *B (81)  A (82) 6F (83) 6E (84) 6C (85) 6C (86) 6C (87) 6B (88) 6E (89) 6I (90) 6 (91)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
6C (79) 6A (80) *B (81)  A (82) 6F (83) 6E (84) 6C (85) 6C (86) 6C (87) 6B (88) 6E (89) 6I (90) 6 (91)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

92
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

 2 7,50 4,00 6,17 6,00 4,00 4,67 1,50 7,50 -1,00 1,50 7,00 -0,84 3,00 10,00 -0,34 4,50 8,00 1,84 24,00 40,50 10,50 155,750

93
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6C 21 6,71 8,00 4,05 4,76 4,90 3,13 3,62 5,95 1,63 3,52 5,71 1,62 3,48 9,90 0,17 4,90 9,24 1,83 26,99 43,70 12,43 155,320

94
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6B 21 5,76 6,90 3,46 4,67 4,05 3,32 2,90 5,71 1,00 2,71 4,24 1,30 2,57 6,10 0,54 4,35 6,40 2,22 22,96 33,40 11,84 154,890

95 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6İ 14 5,71 8,79 2,79 4,50 5,29 2,74 4,07 5,43 2,26 3,77 5,54 1,92 4,54 9,62 1,33 4,36 8,79 1,43 26,95 43,46 12,47 154,310

96 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6H 24 6,00 7,33 3,56 4,67 4,33 3,22 2,83 5,79 0,90 3,79 4,88 2,17 3,04 7,83 0,43 4,38 8,04 1,69 24,71 38,20 11,97 153,410

97
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6A 18 6,94 7,61 4,41 5,50 4,28 4,07 3,67 5,94 1,69 3,44 5,78 1,52 3,53 9,71 0,29 3,89 9,78 0,63 26,97 43,10 12,61 151,940

98 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu  8 6,13 8,38 3,33 4,13 5,25 2,38 2,38 7,38 -0,08 3,57 5,71 1,67 4,38 8,75 1,46 4,00 8,50 1,17 24,59 43,97 9,93 150,970

99
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6A 21 6,29 8,43 3,48 4,10 5,81 2,16 3,43 6,38 1,30 3,48 5,86 1,52 4,05 9,71 0,81 4,33 9,24 1,25 25,68 45,43 10,52 149,740

100 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6C 21 6,67 7,52 4,16 4,57 4,81 2,97 2,90 6,38 0,78 3,19 5,67 1,30 3,76 8,90 0,79 3,80 9,45 0,65 24,89 42,73 10,65 149,520

101
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6B 22 5,86 7,73 3,29 4,95 4,59 3,42 3,95 5,59 2,09 3,14 6,19 1,08 3,48 8,86 0,52 4,15 8,40 1,35 25,53 41,36 11,75 149,020

102
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6E 19 6,26 8,26 3,51 4,53 4,95 2,88 2,63 7,16 0,25 3,26 5,37 1,47 3,68 9,74 0,44 4,83 9,28 1,74 25,19 44,76 10,29 148,880

103 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU  2 3,50 10,00 0,17 3,50 6,00 1,50 1,50 8,00 -1,16 3,00 7,00 0,66 6,00 8,50 3,16 5,00 7,50 2,50 22,50 47,00 6,83 148,210

104
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6D 26 6,65 7,15 4,27 4,40 4,64 2,85 3,12 5,77 1,19 3,65 4,96 2,00 3,08 8,92 0,11 3,46 8,85 0,51 24,36 40,29 10,93 145,940



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (92) 6C (93) 6B (94) 6İ (95) 6H (96) 6A (97)   (98) 6A (99) 6C (100) 6B (101) 6E (102)   (103) 6D (104)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
  (92) 6C (93) 6B (94) 6İ (95) 6H (96) 6A (97)   (98) 6A (99) 6C (100) 6B (101) 6E (102)   (103) 6D (104)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

105 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6A 30 5,87 8,67 2,98 3,57 6,07 1,55 3,47 6,10 1,43 2,76 6,62 0,55 4,00 9,79 0,74 4,80 9,00 1,80 24,47 46,25 9,05 145,830

106
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6C 22 5,59 6,50 3,42 4,32 4,23 2,91 3,14 4,95 1,49 2,45 4,86 0,83 2,35 5,85 0,40 3,27 6,55 1,09 21,12 32,94 10,14 144,610

107 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6E 20 6,00 7,90 3,37 4,45 5,05 2,77 2,40 6,60 0,20 3,00 6,40 0,87 3,85 9,45 0,70 4,15 9,15 1,10 23,85 44,55 9,01 144,250

108
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6A 21 5,29 7,05 2,94 3,60 4,45 2,12 3,29 5,52 1,44 2,07 3,79 0,81 2,56 5,44 0,75 4,00 7,38 1,54 20,81 33,63 9,60 143,660

109 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6D 25 5,16 6,20 3,09 4,04 4,36 2,59 2,52 5,64 0,64 1,83 4,83 0,22 2,95 7,14 0,58 3,80 7,08 1,44 20,30 35,25 8,56 142,090

110 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6B 31 6,19 8,26 3,44 4,23 5,32 2,45 3,65 5,87 1,69 3,20 6,23 1,12 3,53 9,97 0,21 4,16 10,13 0,79 24,96 45,78 9,70 141,400

111 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6B 20 4,80 9,25 1,72 3,75 5,50 1,92 2,95 6,15 0,90 2,56 5,83 0,61 4,00 8,80 1,07 4,75 8,60 1,88 22,81 44,13 8,10 141,140

112 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6D 19 5,47 8,32 2,70 4,42 5,11 2,72 3,37 5,37 1,58 2,29 3,94 0,98 3,58 9,00 0,58 3,89 8,56 1,04 23,02 40,30 9,60 141,070

113 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6C 19 5,74 8,58 2,88 4,42 5,11 2,72 2,74 6,74 0,49 2,69 6,63 0,48 4,53 9,26 1,44 3,74 10,26 0,32 23,86 46,58 8,33 141,000

114
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6G 1 3,00 7,00 0,67 1,00 7,00 -1,33 4,00 3,00 3,00 6,00 5,00 4,33 14,00 22,00 6,67 140,270

115
VAN / EDREMİT/VAN
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu

6A 29 5,10 8,41 2,30 4,07 4,69 2,51 3,07 5,82 1,13 2,62 5,08 0,92 3,45 7,97 0,79 3,62 7,86 1,00 21,93 39,83 8,65 138,760

116 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6A 15 5,27 7,53 2,76 4,07 5,33 2,29 2,53 5,73 0,62 2,86 4,86 1,24 2,47 5,87 0,51 3,73 8,47 0,91 20,93 37,79 8,33 138,030

117 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6B 20 5,75 8,60 2,88 4,65 4,80 3,05 3,20 6,10 1,17 2,56 4,00 1,23 2,79 9,05 -0,23 4,10 8,70 1,20 23,05 41,25 9,30 137,260



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6A (105) 6C (106) 6E (107) 6A (108) 6D (109) 6B (110) 6B (111) 6D (112) 6C (113) 6G (114) 6A (115) 6A (116) 6B (117)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

118 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6D 24 6,29 7,79 3,69 4,54 4,83 2,93 2,71 6,42 0,57 2,95 5,68 1,06 3,25 9,71 0,01 3,50 9,50 0,33 23,24 43,93 8,59 136,560

119 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu  3 5,33 9,33 2,22 5,00 5,00 3,33 2,67 5,67 0,78 2,00 7,50 -0,50 3,33 7,00 1,00 4,33 10,67 0,78 22,66 45,17 7,61 136,490

120 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6A 29 5,54 9,18 2,48 3,79 5,97 1,80 2,90 6,79 0,63 2,52 7,11 0,15 3,89 10,29 0,46 4,86 9,79 1,60 23,50 49,13 7,12 136,240

121 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6F 18 5,39 8,11 2,68 3,61 5,39 1,81 3,17 6,33 1,06 2,83 6,44 0,69 3,61 9,61 0,41 3,83 9,78 0,57 22,44 45,66 7,22 132,880

122 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6E 27 5,19 8,74 2,27 3,85 5,52 2,01 2,41 7,00 0,07 3,00 6,73 0,76 3,54 10,77 -0,05 4,85 9,67 1,63 22,84 48,43 6,69 132,410

123
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6B 23 5,74 8,70 2,84 5,04 4,39 3,58 2,68 6,95 0,36 2,43 6,48 0,27 3,59 9,18 0,53 3,36 9,91 0,06 22,84 45,61 7,64 132,350

124
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6D 19 4,37 7,21 1,97 2,16 4,47 0,67 2,63 4,84 1,02 1,92 4,00 0,59 2,38 4,23 0,97 3,26 6,47 1,10 16,72 31,22 6,32 130,800

125
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

5B 1 3,00 1,00 2,67 2,00 4,00 0,67 3,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1,00 0,00 1,00 -0,33 3,00 5,00 1,33 13,00 20,00 6,34 130,080

126
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

 2 6,50 4,50 5,00 3,50 6,00 1,50 2,50 5,50 0,67 3,50 4,00 2,17 2,50 7,00 0,17 0,50 7,50 -2,00 19,00 34,50 7,51 129,640

127
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

6B 10 4,80 9,00 1,80 3,10 5,80 1,17 3,20 4,90 1,56 2,70 5,20 0,97 3,30 7,20 0,90 2,80 9,00 -0,20 19,90 41,10 6,20 126,250

128
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

5E 1 3,00 12,00 -1,00 0,00 10,00 -3,33 6,00 4,00 4,67 2,00 8,00 -0,67 6,00 9,00 3,00 4,00 11,00 0,33 21,00 54,00 3,00 121,860

129
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

6A 27 4,63 9,52 1,46 3,63 5,63 1,75 2,52 6,70 0,28 3,11 6,30 1,01 2,93 10,74 -0,65 4,56 9,56 1,37 21,38 48,45 5,22 120,930

130 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6C 26 5,19 9,42 2,05 3,12 6,58 0,92 2,62 7,00 0,28 2,04 7,27 -0,38 3,50 11,04 -0,18 3,96 10,77 0,37 20,43 52,08 3,06 115,870



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

131 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu  5 5,80 8,20 3,06 2,60 7,00 0,27 3,00 6,60 0,80 1,60 6,80 -0,67 3,40 11,00 -0,27 3,00 11,20 -0,73 19,40 50,80 2,46 112,540

132
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

 1 5,00 9,00 2,00 1,00 9,00 -2,00 1,00 9,00 -2,00 4,00 6,00 2,00 4,00 11,00 0,33 3,00 10,00 -0,33 18,00 54,00 0,00 109,630

133
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

5B 2 4,50 10,50 1,00 2,50 7,00 0,17 3,00 7,00 0,66 2,50 6,00 0,50 3,00 8,50 0,17 3,00 12,00 -1,00 18,50 51,00 1,50 103,790

134 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6 1 5,00 10,00 1,67 4,00 6,00 2,00 3,00 5,00 1,33 3,00 6,00 1,00 1,00 9,00 -2,00 2,00 9,00 -1,00 18,00 45,00 3,00 96,850

135 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu  2 3,50 10,50 0,00 2,50 7,00 0,16 2,50 4,50 1,00 3,00 7,00 0,67 3,00 9,50 -0,16 2,00 9,00 -1,00 16,50 47,50 0,67 94,910

136
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

 1 3,00 12,00 -1,00 3,00 7,00 0,67 3,00 7,00 0,67 1,00 8,00 -1,67 4,00 11,00 0,33 3,00 12,00 -1,00 17,00 57,00 -2,00 87,750

137
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

 2 4,00 8,00 1,33 1,00 7,00 -1,33 2,00 6,00 0,00 3,00 5,00 1,33 1,00 9,00 -2,00 1,00 13,00 -3,33 12,00 48,00 -4,00 68,440

138
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

 E 1 3,00 12,00 -1,00 1,00 9,00 -2,00 1,00 9,00 -2,00 2,00 8,00 -0,67 3,00 12,00 -1,00 2,00 13,00 -2,33 12,00 63,00 -9,00 57,870

139
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6Z 1 1,00 8,00 -1,67 2,00 5,00 0,33 0,00 5,00 -1,67 1,00 6,00 -1,00 0,00 10,00 -3,33 1,00 9,00 -2,00 5,00 43,00 -9,34 41,600

140
VAN / İPEKYOLU
Zaferler İmam Hatip
Ortaokulu

 2 0,00 0,00 0,00
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  (131)   (132) 5B (133) 6 (134)   (135)   (136)   (137)  E (138) 6Z (139)   (140)



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

1 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 123 9,33 5,22 7,59 6,32 3,36 5,20 4,70 4,75 3,12 5,98 3,39 4,85 6,76 6,12 4,72 7,51 6,08 5,48 40,60 28,92 30,96 257,650

2
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

73 8,27 5,40 6,47 5,47 3,74 4,22 4,27 4,55 2,76 5,44 3,46 4,29 6,33 5,29 4,57 6,92 5,55 5,07 36,70 27,99 27,38 242,280

3
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

166 8,42 5,43 6,61 5,72 3,55 4,54 4,26 4,74 2,67 4,53 3,55 3,35 6,12 5,76 4,21 7,02 5,90 5,06 36,07 28,93 26,44 236,650

4
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

201 8,22 6,04 6,21 5,44 4,01 4,10 4,22 5,31 2,45 4,97 4,04 3,63 5,70 7,04 3,36 6,55 6,86 4,26 35,10 33,30 24,01 221,590

5 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 220 8,03 6,11 5,99 5,20 4,17 3,80 3,61 5,68 1,72 4,68 4,29 3,25 4,50 7,34 2,06 5,67 7,09 3,31 31,69 34,68 20,13 198,490

6
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

124 7,31 6,86 5,03 4,98 4,50 3,48 3,65 5,64 1,77 3,76 5,26 2,01 5,25 7,64 2,70 6,33 7,74 3,75 31,28 37,64 18,74 198,100

7 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 240 7,13 6,65 4,92 4,98 4,38 3,52 3,21 5,85 1,26 4,14 4,34 2,69 4,10 7,50 1,60 5,26 7,73 2,68 28,82 36,45 16,67 180,370

8 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 119 7,12 6,83 4,84 4,69 4,69 3,13 3,08 5,74 1,17 3,31 4,87 1,69 4,38 7,62 1,83 5,30 8,04 2,62 27,88 37,79 15,28 177,190

9 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 122 6,48 7,20 4,08 4,87 4,43 3,39 3,43 5,71 1,53 3,96 4,96 2,30 4,28 7,55 1,77 5,59 8,01 2,92 28,61 37,86 15,99 177,080

10 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 194 7,03 7,02 4,69 5,03 4,36 3,57 3,82 5,54 1,98 3,83 5,08 2,14 4,02 8,30 1,26 5,30 7,97 2,64 29,03 38,27 16,28 176,880

11
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

91 6,69 6,04 4,67 4,98 3,76 3,73 3,58 4,69 2,01 3,13 4,52 1,62 3,47 5,69 1,57 4,43 6,33 2,31 26,28 31,03 15,91 175,240

12
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

135 7,53 6,55 5,34 4,96 4,51 3,46 3,38 5,78 1,45 3,52 5,07 1,83 3,86 8,17 1,14 4,78 8,35 1,99 28,03 38,43 15,21 173,280

13 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 90 7,11 6,37 4,99 4,83 4,29 3,40 3,49 5,20 1,76 3,42 4,65 1,87 3,59 7,29 1,16 4,69 7,52 2,18 27,13 35,32 15,36 173,240



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

14
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

104 6,21 6,50 4,05 4,03 4,29 2,60 3,71 5,04 2,03 2,76 4,32 1,33 3,35 5,45 1,53 4,83 6,71 2,60 24,89 32,31 14,14 168,210

15
VAN / İPEKYOLU
Zaferler İmam Hatip
Ortaokulu

20 6,17 8,67 3,28 5,56 4,39 4,09 3,94 5,72 2,04 3,61 6,06 1,59 4,33 9,00 1,33 5,06 9,50 1,89 28,67 43,34 14,22 163,620

16 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 104 6,42 7,50 3,92 4,47 4,79 2,87 3,25 5,90 1,28 3,04 5,22 1,30 3,93 7,42 1,46 4,52 8,15 1,80 25,63 38,98 12,63 162,380

17 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 76 5,88 7,80 3,28 4,25 4,80 2,65 3,14 5,41 1,34 2,67 4,21 1,27 3,90 7,44 1,42 4,39 7,60 1,85 24,23 37,26 11,81 157,400

18
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

84 6,54 7,80 3,94 4,52 5,12 2,82 3,73 5,87 1,77 3,54 5,77 1,62 3,75 9,51 0,58 4,39 9,12 1,35 26,47 43,19 12,08 153,840

19
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

93 6,40 7,83 3,79 4,99 4,55 3,47 3,14 6,40 1,01 2,97 5,54 1,12 3,69 9,30 0,59 4,44 9,05 1,42 25,63 42,67 11,40 151,840

20 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 100 5,97 7,52 3,46 4,24 4,94 2,59 2,85 6,21 0,78 2,48 5,77 0,56 3,92 8,60 1,05 4,56 8,60 1,69 24,02 41,64 10,13 151,380

21
VAN / EDREMİT/VAN
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu

29 5,10 8,41 2,30 4,07 4,69 2,51 3,07 5,82 1,13 2,62 5,08 0,92 3,45 7,97 0,79 3,62 7,86 1,00 21,93 39,83 8,65 138,760

22 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 143 5,76 8,57 2,90 3,81 5,72 1,90 3,01 6,45 0,86 2,75 6,54 0,57 3,57 10,27 0,15 4,24 9,85 0,95 23,14 47,40 7,33 134,170

23
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

38 4,68 9,37 1,56 3,42 5,76 1,50 2,66 6,29 0,56 3,03 6,00 1,03 3,05 9,82 -0,22 4,05 9,42 0,91 20,89 46,66 5,34 122,030
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İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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